
KURUM -  PUAN SIRALI ÖĞRENCİ LİSTESİ KATILIM

IL ILCE KURUM SINAV Genel Il Ilce Kurum
KIRŞEHİR MUCUR Fatih Ortaokulu 8. SINIF | KDS-6 32899 745 219 44

Sıra Ogrenci Bilgileri Snf/
Sbe

TÜRKÇE İNKILAP TA DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN Genel İl İlce Krm Sube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 155 - GÜNEŞ RABİA 8/A 20 0 20.00 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 19 1 18.67 17 3 16.00 84 6 82.00 464.44 339 12 2 1 1

2 48 - KILIÇ CEYDA 8/A 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 18 2 17.33 18 2 17.33 82 8 79.34 454.57 629 23 5 2 2

3 77 - KILIÇ FADİME 8/A 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 18 0 18.00 16 4 14.67 80 8 77.34 442.72 1064 36 7 3 3

4 23 - TAŞ BERAN 8/A 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 14 3 13.00 18 2 17.33 78 9 75.01 428.89 1742 63 10 4 4

5 62 - DOĞAN CEYLAN 8/A 18 1 17.67 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 17 1 16.67 15 3 14.00 76 9 73.01 422.96 2075 73 12 5 5

6 149 - KAHRAMAN SİBEL 8/A 18 1 17.67 10 0 10.00 8 1 7.67 7 3 6.00 16 1 15.67 14 6 12.00 73 12 69.01 403.70 3225 100 19 6 6

7 128 - YILDIRIM YUSUF 8/A 19 1 18.67 10 0 10.00 8 2 7.33 4 6 2.00 13 4 11.67 14 6 12.00 68 19 61.67 379.51 4758 130 25 7 7

8 20 - ÖZDEMİR BAYRAM 8/0 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 7 1 6.67 17 3 16.00 70 8 67.33 377.53 4904 133 26 8 1

9 288 - SOLMAZ MELİKE ARZU 8/A 16 3 15.00 10 0 10.00 7 3 6.00 6 4 4.67 11 1 10.67 15 5 13.33 65 16 59.67 361.73 6033 158 29 9 8

10 6 - ÇETİN ALİ 8/0 17 3 16.00 8 1 7.67 8 2 7.33 3 6 1.00 13 4 11.67 14 5 12.33 63 21 56.00 360.74 6148 166 33 10 2

11 85 - KARACA DİLAN 8/A 17 3 16.00 10 0 10.00 9 1 8.67 6 4 4.67 8 4 6.67 16 3 15.00 66 15 61.01 357.78 6339 173 34 11 9

12 96 - SİNEM SERİT 8/A 18 2 17.33 10 0 10.00 7 3 6.00 5 5 3.33 7 1 6.67 16 4 14.67 63 15 58.00 357.78 6339 173 34 11 9

13 25 - AYDIN BERKAY 8/A 17 3 16.00 8 2 7.33 8 2 7.33 2 5 0.33 10 5 8.33 14 6 12.00 59 23 51.32 337.53 7925 222 43 13 11

14 181 - ŞAHİN MAHİR 8/C 18 2 17.33 9 0 9.00 7 3 6.00 9 1 8.67 4 6 2.00 16 4 14.67 63 16 57.67 336.54 7956 223 44 14 1

15 148 - ÇAKIR SUDENAZ 8/B 19 1 18.67 7 3 6.00 10 0 10.00 9 1 8.67 6 7 3.67 13 7 10.67 64 19 57.68 332.10 8281 230 46 15 1

16 142 - ÖZER YASEMİN 8/A 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 5 3 4.00 15 5 13.33 60 18 54.00 328.15 8580 242 48 16 12

17 33 - AKINTI BÜŞRA 8/0 18 2 17.33 9 1 8.67 7 3 6.00 5 5 3.33 9 5 7.33 12 8 9.33 60 24 51.99 328.15 8580 242 48 16 3

18 8 - ŞAHİN ARZU 8/A 16 2 15.33 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 4 6 2.00 14 4 12.67 59 17 53.33 312.35 9935 282 60 18 13

19 405 - TİFLİZ SAMİ 8/A 16 3 15.00 8 2 7.33 9 1 8.67 4 1 3.67 5 1 4.67 12 7 9.67 54 15 49.01 302.96 10826 305 64 19 14

20 116 - YILMAZ HACER 8/A 19 1 18.67 10 0 10.00 8 2 7.33 2 8 -0.67 6 7 3.67 10 10 6.67 55 28 46.34 296.54 11396 319 68 20 15

21 49 - ÖZKAYA İSMAİL 8/A 18 1 17.67 9 1 8.67 7 3 6.00 6 4 4.67 3 2 2.33 11 9 8.00 54 20 47.34 294.57 11605 324 69 21 16

22 284 - RUSUK ASLI 8/C 12 5 10.33 8 1 7.67 9 1 8.67 2 6 0.00 5 6 3.00 13 4 11.67 49 23 41.34 272.35 13739 380 73 22 2

23 109 - GURBET AKYILDIZ 8/C 15 5 13.33 6 2 5.33 6 4 4.67 6 4 4.67 3 2 2.33 10 6 8.00 46 23 38.33 261.98 14758 398 78 23 3

24 22 - TAŞ BENGÜ 8/B 13 7 10.67 6 4 4.67 8 2 7.33 1 9 -2.00 2 2 1.33 13 6 11.00 43 30 35.00 251.11 15949 424 87 24 2

25 124 - HAVVA DEMİRTAŞ 8/B 14 6 12.00 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 2 3 1.00 9 10 5.67 49 25 40.67 243.21 16863 446 97 25 3

26 144 - TUĞÇE KARACA 8/C 14 5 12.33 6 4 4.67 5 4 3.67 5 4 3.67 2 10 -1.33 11 9 8.00 43 36 32.34 230.37 18306 478 111 26 4

27 293 - TOK KİBAR 8/B 15 5 13.33 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 4 4 2.67 8 12 4.00 39 39 26.00 227.41 18614 483 113 27 4

28 98 - ÇETİNKAYA NİSA 8/C 10 6 8.00 5 2 4.33 5 3 4.00 5 3 4.00 2 4 0.67 11 5 9.33 38 23 30.33 224.94 18953 492 119 28 5

29 11 - ASLAN NEŞET 8/B 13 6 11.00 7 3 6.00 5 5 3.33 5 5 3.33 2 6 0.00 8 12 4.00 40 37 27.66 207.65 20926 526 128 29 5

30 19 - VURAL BAHAR 8/B 10 8 7.33 6 3 5.00 6 4 4.67 3 4 1.67 3 5 1.33 10 10 6.67 38 34 26.67 207.65 20926 526 128 29 5

31 114 - GÜRKAN KAHRAMAN 8/C 11 9 8.00 5 3 4.00 8 2 7.33 5 4 3.67 2 2 1.33 7 6 5.00 38 26 29.33 207.16 21032 529 131 31 6

32 156 - AKGEYİK ONUR 8/B 12 8 9.33 5 1 4.67 6 4 4.67 1 4 -0.33 0 3 -1.00 10 8 7.33 34 28 26.00 206.17 21107 532 132 32 7

33 150 - MERCİMEK SILA 8/B 10 10 6.67 5 5 3.33 8 2 7.33 6 4 4.67 3 7 0.67 10 10 6.67 42 38 29.34 205.68 21158 533 133 33 8

34 146 - YURTERİ NAZİFE 8/C 9 5 7.33 2 4 0.67 6 2 5.33 8 2 7.33 2 3 1.00 9 9 6.00 36 25 27.66 204.69 21291 540 135 34 7

35 292 - FATİ NUR BULUT 8/C 14 6 12.00 5 4 3.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 1 6 -1.00 6 10 2.67 31 41 20.34 186.42 23401 575 147 35 8

36 17 - IŞIK AYŞEGÜL 8/B 8 11 4.33 6 3 5.00 7 2 6.33 6 3 5.00 2 5 0.33 8 9 5.00 37 33 25.99 181.48 24014 590 152 36 9

37 105 - YURTERİ UFUK 8/B 9 7 6.67 0 0 0.00 4 4 2.67 2 3 1.00 4 10 0.67 8 12 4.00 27 36 15.01 172.59 25022 613 161 37 10

38 162 - MERVE DEMİR 8/B 9 11 5.33 7 3 6.00 5 5 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 7 13 2.67 34 46 18.67 166.17 25779 623 166 38 11

39 496 - BEYZA DOĞANLI 8/C 5 10 1.67 3 5 1.33 6 4 4.67 4 3 3.00 0 1 -0.33 7 9 4.00 25 32 14.67 144.94 28155 662 186 39 9

40 151 - ÖCAL SENA 8/C 7 9 4.00 5 3 4.00 4 6 2.00 3 5 1.33 1 9 -2.00 7 11 3.33 27 43 14.66 142.47 28383 666 190 40 10

41 159 - NURGÜL YILMAZ 8/C 5 12 1.00 2 6 0.00 5 4 3.67 3 5 1.33 4 6 2.00 4 11 0.33 23 44 8.33 127.16 29849 688 196 41 11

42 164 - ŞİMŞEK MERT 8/C 9 10 5.67 4 4 2.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 1 4 -0.33 3 15 -2.00 23 47 11.67 125.68 29997 693 199 42 12

43 170 - MEHMET DEMİRÖZ 8/C 6 8 3.33 1 3 0.00 4 2 3.33 1 2 0.33 0 0 0.00 1 4 -0.33 13 19 6.99 123.21 30181 696 201 43 13

44 145 - ŞEREF KORKMAZ 8/C 7 13 2.67 3 6 1.00 3 5 1.33 3 7 0.67 2 11 -1.67 2 10 -1.33 20 52 5.67 102.47 31676 720 208 44 14
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