
KURUM -  PUAN SIRALI ÖĞRENCİ LİSTESİ KATILIM

IL ILCE KURUM SINAV Genel Il Ilce Kurum
KIRŞEHİR MUCUR Fatih Ortaokulu 7. SINIF | KDS-6 34148 671 280 59

Sıra Ogrenci Bilgileri Snf/
Sbe

TÜRKÇE SOSYAL BİL DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN Genel İl İlce Krm Sube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 61 - FERHAT ÖZKAYA 7/B 16 4 14.67 8 2 7.33 8 2 7.33 5 5 3.33 13 6 11.00 11 8 8.33 61 27 51.99 328.15 4949 80 30 1 1

2 176 - MEDİNE ERGÜL 7/B 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 3 5 1.33 15 5 13.33 9 10 5.67 61 26 52.34 327.16 5031 83 32 2 2

3 147 - FADİME SAĞLAM 7/C 17 3 16.00 9 1 8.67 8 2 7.33 5 4 3.67 9 7 6.67 6 10 2.67 54 27 45.01 279.26 8481 162 61 3 1

4 415 - SAMET TİFLİZ 7/C 9 10 5.67 8 2 7.33 8 2 7.33 2 7 -0.33 10 6 8.00 13 6 11.00 50 33 39.33 267.41 9550 181 68 4 2

5 214 - BAHADIR ŞEVVAL 7/A 15 4 13.67 9 1 8.67 9 1 8.67 6 3 5.00 8 6 6.00 6 11 2.33 53 26 44.34 263.46 9929 187 70 5 1

6 158 - BAHADIR F* ZULLAH 7/A 14 3 13.00 9 1 8.67 9 1 8.67 3 4 1.67 7 8 4.33 7 9 4.00 49 26 40.34 254.57 10853 202 74 6 2

7 207 - KAYA RÜMEYSA 7/A 14 5 12.33 8 2 7.33 9 1 8.67 3 6 1.00 5 9 2.00 9 9 6.00 48 32 37.33 245.68 11762 219 80 7 3

8 45 - MERVE YILDIZ 7/C 15 3 14.00 7 2 6.33 8 2 7.33 1 8 -1.67 6 10 2.67 7 7 4.67 44 32 35.00 244.20 11939 223 82 8 3

9 400 - GÜLEYNUR MERCİMEK 7/C 15 5 13.33 10 0 10.00 7 3 6.00 6 4 4.67 6 9 3.00 7 13 2.67 51 34 39.67 243.21 11999 225 84 9 4

10 152 - FATMA BAHADIR 7/A 16 3 15.00 9 1 8.67 8 2 7.33 4 5 2.33 6 9 3.00 5 11 1.33 48 31 37.66 241.73 12186 229 86 10 4

11 289 - SOLMAZ BÜLENT BARIŞ 7/A 11 7 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 2 4 0.67 10 6 8.00 6 11 2.33 46 31 35.67 237.28 12639 238 88 11 5

12 233 - YILMAZ BALCI 7/C 16 4 14.67 9 1 8.67 7 3 6.00 1 9 -2.00 6 14 1.33 8 12 4.00 47 43 34.67 237.28 12639 238 88 11 5

13 349 - TURGUT UĞUR 7/A 15 5 13.33 9 1 8.67 8 2 7.33 3 5 1.33 7 10 3.67 6 13 1.67 48 36 36.00 236.30 12807 241 91 13 6

14 163 - EĞİLMEZ GÜRKA N 7/0 12 8 9.33 10 0 10.00 6 4 4.67 5 5 3.33 12 7 9.67 4 16 -1.33 49 40 37.00 231.36 13355 251 96 14 1

15 167 - HALİME YOBAŞ 7/C 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 4 6 2.00 4 12 0.00 7 13 2.67 49 37 36.68 231.36 13355 251 96 14 6

16 70 - ELİF ERÇETİN 7/C 12 6 10.00 9 1 8.67 6 4 4.67 6 4 4.67 9 11 5.33 5 15 0.00 47 41 33.34 217.53 15091 286 113 16 7

17 399 - ELİF NUR BAHADI 7/C 14 5 12.33 8 2 7.33 5 5 3.33 4 5 2.33 7 10 3.67 4 12 0.00 42 39 28.99 214.07 15534 295 115 17 8

18 460 - TUBA HATUN ARMUT 7/C 15 4 13.67 8 2 7.33 8 2 7.33 5 4 3.67 2 14 -2.67 7 11 3.33 45 37 35.33 212.10 15827 306 117 18 9

19 303 - YİĞİT ŞAHİN 7/A 8 10 4.67 10 0 10.00 9 1 8.67 3 7 0.67 7 11 3.33 9 9 6.00 46 38 33.34 211.60 15890 307 118 19 7

20 335 - GÖKDOĞAN SÜMEYYE 7/B 11 7 8.67 8 2 7.33 6 4 4.67 6 4 4.67 7 7 4.67 4 10 0.67 42 34 30.68 207.65 16433 316 121 20 3

21 227 - YALÇIN YALÇIN 7/A 13 5 11.33 9 1 8.67 5 3 4.00 0 8 -2.67 4 12 0.00 8 11 4.33 39 40 28.33 207.65 16433 316 121 20 8

22 211 - SUDE YILDIZ 7/C 11 4 9.67 8 1 7.67 7 3 6.00 2 5 0.33 5 10 1.67 6 8 3.33 39 31 28.67 207.65 16433 316 121 20 10

23 54 - AYŞE KARAARSLAN 7/C 12 8 9.33 8 2 7.33 7 3 6.00 4 6 2.00 9 11 5.33 4 16 -1.33 44 46 29.99 201.73 17234 334 135 23 11

24 240 - ZELİHA AVA 7/B 11 7 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 3 4 1.67 4 11 0.33 6 10 2.67 43 33 32.01 199.26 17681 344 139 24 4

25 180 - MERT DEMİR 7/C 11 6 9.00 9 1 8.67 9 1 8.67 2 7 -0.33 4 13 -0.33 7 12 3.00 42 40 29.34 194.32 18346 354 143 25 12

26 280 - DEMİR NUR ESMA 7/A 10 10 6.67 7 3 6.00 7 3 6.00 3 7 0.67 6 10 2.67 6 9 3.00 39 42 25.01 191.85 18667 359 145 26 9

27 0 - EYLÜL DEVECİ 7/C 12 8 9.33 7 3 6.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 3 15 -2.00 9 10 5.67 39 48 25.67 191.85 18667 359 145 26 13

28 121 - AYTAÇ EBRU 7/A 13 6 11.00 6 3 5.00 8 2 7.33 4 6 2.00 5 10 1.67 4 15 -1.00 40 42 27.00 190.37 18901 365 149 28 10

29 175 - KÜRŞAT GÜRLER 7/B 9 7 6.67 9 1 8.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 4 10 0.67 6 7 3.67 38 35 27.01 187.90 19276 378 156 29 5

30 196 - İLÇİ ORHAN VELİ 7/B 13 7 10.67 8 2 7.33 5 5 3.33 4 5 2.33 4 11 0.33 4 12 0.00 38 42 23.99 184.44 19808 390 161 30 6

31 30 - KILIÇ ASİYE 7/A 11 7 8.67 7 3 6.00 3 7 0.67 0 8 -2.67 7 7 4.67 4 14 -0.67 32 46 20.01 180.99 20361 407 164 31 11

32 43 - KARI ALTUN NAZ AYS*L 7/A 10 10 6.67 7 3 6.00 6 4 4.67 3 6 1.00 5 13 0.67 7 12 3.00 38 48 22.01 178.52 20719 414 166 32 12

33 174 - YİĞİT MERT 7/A 10 8 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 4 5 2.33 5 10 1.67 5 14 0.33 39 42 24.99 178.52 20719 414 166 32 12

34 213 - ŞEMSETTİN YILMAZ 7/B 10 10 6.67 6 4 4.67 4 6 2.00 5 5 3.33 8 12 4.00 5 15 0.00 38 52 20.67 178.03 20767 417 168 34 7

35 37 - AYETULLAH EKMEKÇİ 7/B 8 10 4.67 8 2 7.33 5 4 3.67 0 0 0.00 4 5 2.33 3 1 2.67 28 22 20.67 173.58 21641 433 174 35 8

36 143 - AYTAÇ ERKAN 7/A 8 12 4.00 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 8 11 4.33 7 13 2.67 32 57 13.67 168.15 22398 447 178 36 14

37 210 - MADEN SUDE 7/A 10 6 8.00 8 2 7.33 4 6 2.00 3 6 1.00 7 5 5.33 1 18 -5.00 33 43 23.66 164.69 22974 457 184 37 15

38 309 - ŞAHAN İSMAİL 7/A 4 12 0.00 7 0 7.00 9 1 8.67 4 6 2.00 6 6 4.00 6 11 2.33 36 36 24.00 163.70 23233 465 188 38 16

39 24 - KOCA ALEYNA 7/A 10 9 7.00 6 4 4.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 12 2.00 5 15 0.00 33 54 15.67 162.22 23347 467 189 39 17

40 202 - RABİANUR YİĞİT 7/B 8 12 4.00 8 2 7.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 4 2.67 6 13 1.67 30 47 16.34 158.27 24010 479 194 40 9

41 179 - ŞİMŞEK UMUT 7/A 10 10 6.67 5 5 3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 11 2.33 3 11 -0.67 30 51 14.33 156.30 24356 485 197 41 18

42 173 - İLKAY GÜNEY Y 7/B 11 9 8.00 6 4 4.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 17 -2.67 7 13 2.67 31 59 16.01 152.35 24969 496 199 42 10

43 157 - FATMA KALENDER 7/C 9 10 5.67 8 2 7.33 6 4 4.67 2 6 0.00 6 9 3.00 1 13 -3.33 32 44 20.67 149.38 25511 507 205 43 14

44 217 - ÖCAL VO L* N 7/A 9 10 5.67 6 4 4.67 4 6 2.00 4 6 2.00 6 13 1.67 4 16 -1.33 33 55 16.01 148.40 25593 511 207 44 19

45 171 - HASA NSERT 7/C 5 11 1.33 5 5 3.33 3 7 0.67 6 2 5.33 7 9 4.00 3 10 -0.33 29 44 14.66 143.46 26441 526 211 45 15

46 495 - SÜMEYYE DOĞANLI 7/B 7 12 3.00 7 2 6.33 10 0 10.00 4 4 2.67 2 9 -1.00 4 11 0.33 34 38 22.33 141.97 26734 531 213 46 11

47 0 - BİLEN MUSTAFA 7/0 7 12 3.00 7 3 6.00 8 2 7.33 2 6 0.00 2 9 -1.00 3 7 0.67 29 39 17.00 135.56 27655 550 221 47 2

48 209 - SENEM KAVUN 7/C 6 12 2.00 8 2 7.33 6 3 5.00 3 5 1.33 4 11 0.33 4 12 0.00 31 45 15.99 134.07 27940 557 223 48 16
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49 197 - KUŞÇU ÖMER 7/A 5 15 0.00 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 7 13 2.67 7 13 2.67 27 63 6.68 132.59 28034 560 224 49 20

50 308 - SEMANUR ÇELİK 7/B 10 10 6.67 9 1 8.67 7 3 6.00 3 6 1.00 1 14 -3.67 2 11 -1.67 32 45 22.34 131.11 28294 564 226 50 12

51 216 - UMUT ŞAHİN 7/B 8 12 4.00 8 2 7.33 7 2 6.33 2 5 0.33 3 13 -1.33 4 15 -1.00 32 49 17.99 130.62 28335 565 227 51 13

52 234 - YUNUS ŞAHAN 7/C 4 4 2.67 10 0 10.00 3 2 2.33 0 0 0.00 3 7 0.67 2 10 -1.33 22 23 15.67 130.12 28529 570 231 52 17

53 194 - NAZİK ÜLĞER 7/B 7 13 2.67 8 2 7.33 4 6 2.00 4 6 2.00 4 16 -1.33 5 15 0.00 32 58 14.00 124.69 29192 581 236 53 14

54 122 - EDANUR MERT 7/B 9 11 5.33 7 3 6.00 4 6 2.00 0 10 -3.33 3 17 -2.67 5 15 0.00 28 62 13.33 122.72 29468 585 238 54 15

55 298 - DİLARA AYDIN 7/B 9 11 5.33 8 2 7.33 3 7 0.67 3 7 0.67 2 18 -4.00 5 15 0.00 30 60 14.00 120.74 29708 590 240 55 16

56 307 - PEKER İSMAİL 7/A 8 12 4.00 3 7 0.67 6 4 4.67 3 7 0.67 6 11 2.33 1 19 -5.33 27 60 12.34 114.81 30448 600 245 56 21

57 287 - BULUT ALPEREN 7/A 5 14 0.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 5 15 0.00 4 16 -1.33 25 64 7.00 100.99 31923 627 260 57 22

58 239 - ZEHRA YURDAGÜL 7/B 6 13 1.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 2 14 -2.67 5 13 0.67 20 63 5.67 97.04 32342 633 264 58 17

59 117 - CEM GÜNGÖR 7/C 2 18 -4.00 3 7 0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 4 13 -0.33 22 65 5.34 81.23 33358 653 274 59 18
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