
KURUM -  PUAN SIRALI ÖĞRENCİ LİSTESİ KATILIM

IL ILCE KURUM SINAV Genel Il Ilce Kurum
KIRŞEHİR MUCUR Fatih Ortaokulu 6. SINIF | KDS-6 23655 455 190 37

Sıra Ogrenci Bilgileri Snf/
Sbe

TÜRKÇE SOSYAL BİL DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN Genel İl İlce Krm Sube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 0 - GÜLDİKEN ECEM 6/A 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 19 1 18.67 14 6 12.00 77 13 72.67 420.99 761 19 5 1 1

2 14 - ELİF SELEN YİĞİT 6/A 16 4 14.67 9 1 8.67 8 2 7.33 4 6 2.00 18 2 17.33 16 4 14.67 71 19 64.67 403.21 1271 31 8 2 2

3 88 - KÜBRA METİN 6/A 15 4 13.67 9 1 8.67 7 3 6.00 4 6 2.00 18 2 17.33 14 5 12.33 67 21 60.00 381.48 2049 47 16 3 3

4 161 - ÖZGE ÇİFTÇİ 6/A 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 16 4 14.67 13 6 11.00 69 20 62.34 377.53 2200 51 19 4 4

5 177 - ASYA ÜNAL 6/B 16 4 14.67 10 0 10.00 8 2 7.33 5 5 3.33 15 5 13.33 12 8 9.33 66 24 57.99 351.85 3358 81 33 5 1

6 442 - MEHMET EMİR AYDOĞAN 6/B 16 4 14.67 9 1 8.67 7 3 6.00 5 5 3.33 14 6 12.00 12 8 9.33 63 27 54.00 340.00 3948 88 35 6 2

7 172 - SUDE KORUYUCU 6/B 15 4 13.67 10 0 10.00 7 3 6.00 3 6 1.00 14 6 12.00 12 6 10.00 61 25 52.67 336.54 4146 95 39 7 3

8 38 - ELANUR LENGERLİ 6/B 16 4 14.67 9 1 8.67 7 3 6.00 4 4 2.67 14 6 12.00 11 9 8.00 61 27 52.01 331.11 4451 102 41 8 4

9 87 - IŞIL ACIÖZ 6/A 12 8 9.33 10 0 10.00 8 2 7.33 5 5 3.33 14 6 12.00 13 7 10.67 62 28 52.66 320.25 5066 117 46 9 5

10 67 - BASRİ KILIÇ 6/A 16 4 14.67 10 0 10.00 7 3 6.00 4 6 2.00 14 6 12.00 9 11 5.33 60 30 50.00 316.30 5274 121 47 10 6

11 203 - ZÜLEYHA DOĞAN 6/B 11 9 8.00 8 2 7.33 6 4 4.67 5 5 3.33 17 3 16.00 11 9 8.00 58 32 47.33 312.35 5531 125 49 11 5

12 83 - HATİEE MER*İMEK 6/A 13 7 10.67 9 1 8.67 5 5 3.33 3 7 0.67 11 9 8.00 13 7 10.67 54 36 42.01 292.59 6777 158 60 12 7

13 191 - YASİNNEREN DANACI 6/A 13 7 10.67 9 1 8.67 7 3 6.00 4 6 2.00 12 8 9.33 9 11 5.33 54 36 42.00 274.81 7941 183 69 13 8

14 134 - NEHİR ERDİM 6/A 11 9 8.00 7 3 6.00 5 4 3.67 3 5 1.33 12 6 10.00 10 9 7.00 48 36 36.00 264.44 8679 196 74 14 9

15 189 - UMUT KORUYUCU 6/B 7 13 2.67 7 3 6.00 5 5 3.33 0 7 -2.33 16 4 14.67 9 9 6.00 44 41 32.67 248.64 9841 218 82 15 6

16 127 - METİN ARMUT 6/A 7 13 2.67 8 2 7.33 8 2 7.33 1 8 -1.67 13 6 11.00 11 9 8.00 48 40 36.33 247.65 9888 219 83 16 10

17 120 - MELİKE TÜTER 6/B 11 9 8.00 5 5 3.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 14 6 12.00 6 13 1.67 41 48 27.00 233.33 10928 240 91 17 7

18 2 - ALEYNA MERCİMEK 6/B 9 11 5.33 7 3 6.00 7 3 6.00 5 5 3.33 11 9 8.00 9 11 5.33 48 42 33.99 233.33 10928 240 91 17 7

19 80 - HACIMEHMET ÖZDEMİR 6/A 11 9 8.00 4 6 2.00 7 3 6.00 3 7 0.67 12 8 9.33 7 13 2.67 44 46 28.67 231.36 11063 247 94 19 11

20 27 - DURDANE MERCİMEK 6/A 12 8 9.33 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 9 11 5.33 9 11 5.33 41 49 24.66 225.43 11522 252 96 20 12

21 15 - AYŞE KAVUN 6/A 9 11 5.33 9 1 8.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 8 12 4.00 11 9 8.00 46 44 32.00 223.46 11688 258 98 21 13

22 182 - ŞAHANDE TAŞ 6/B 12 8 9.33 8 2 7.33 5 5 3.33 4 6 2.00 8 12 4.00 8 12 4.00 45 45 29.99 221.48 11837 261 99 22 9

23 198 - YUSUF YOBAŞ 6/A 9 11 5.33 6 4 4.67 7 3 6.00 3 7 0.67 8 11 4.33 11 9 8.00 44 45 29.00 221.48 11837 261 99 22 14

24 126 - MERAL YILDIZ 6/A 11 9 8.00 7 3 6.00 4 6 2.00 5 5 3.33 9 10 5.67 8 12 4.00 44 45 29.00 221.48 11837 261 99 22 14

25 281 - SULTAN GÜLDİKEN 6/A 11 9 8.00 7 3 6.00 4 5 2.33 4 5 2.33 7 12 3.00 9 9 6.00 42 43 27.66 216.54 12286 272 107 25 16

26 81 - HASRET KARAASLAN 6/B 10 10 6.67 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 9 11 5.33 7 13 2.67 35 55 17.34 189.88 14401 306 121 26 10

27 350 - TANER AVA 6/A 5 15 0.00 9 1 8.67 3 7 0.67 5 5 3.33 9 11 5.33 8 12 4.00 39 51 22.00 174.07 15773 333 133 27 17

28 12 - ARDA BOZKURT 6/A 8 12 4.00 6 4 4.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 9 11 5.33 6 14 1.33 36 54 18.66 174.07 15773 333 133 27 17

29 26 - CEMAL ÖZBEK 6/A 6 14 1.33 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 10 10 6.67 7 13 2.67 34 56 15.34 170.12 16125 340 137 29 19

30 133 - NECMETTİN KERSU 6/B 9 11 5.33 5 5 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 6 14 1.33 7 13 2.67 33 57 14.00 162.22 16826 357 140 30 11

31 168 - SEMA KAYA 6/A 11 9 8.00 7 3 6.00 5 5 3.33 3 7 0.67 7 13 2.67 3 17 -2.67 36 54 20.67 162.22 16826 357 140 30 20

32 76 - Z UR 6/0 10 10 6.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 2 11 -1.67 29 54 14.00 138.52 19096 400 160 32 1

33 79 - GÜLSÜN YILDIZ 6/A 8 12 4.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 7 13 2.67 5 15 0.00 27 63 7.34 138.52 19096 400 160 32 21

34 41 - EMİR CAN GÜNAY 6/A 8 10 4.67 6 4 4.67 0 9 -3.00 1 7 -1.33 2 18 -4.00 5 11 1.33 22 59 10.67 112.35 21433 432 177 34 22

35 75 - EREN KOCA 6/B 5 15 0.00 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 4 16 -1.33 24 66 4.00 97.04 22459 442 182 35 12

36 21 - BÜNYAMİN AYAZ 6/B 7 13 2.67 4 6 2.00 0 10 -3.33 3 7 0.67 5 15 0.00 1 19 -5.33 20 70 5.34 83.21 23084 450 186 36 13

37 160 - NETİCE IŞIK 6/B 4 16 -1.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 16 -1.33 4 16 -1.33 21 69 4.67 79.26 23209 452 188 37 14
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