
KURUM -  PUAN SIRALI ÖĞRENCİ LİSTESİ KATILIM

IL ILCE KURUM SINAV Genel Il Ilce Kurum
KIRŞEHİR MUCUR Fatih Ortaokulu 5. SINIF | KDS-6 23979 369 177 41

Sıra Ogrenci Bilgileri Snf/
Sbe

TÜRKÇE SOSYAL BİL DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN Genel İl İlce Krm Sube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 253 - KIYMET ÖZÇELİK 5/B 20 0 20.00 9 1 8.67 9 1 8.67 4 4 2.67 15 5 13.33 18 2 17.33 75 13 70.67 429.88 526 12 6 1 1

2 263 - NECİP KAZIM ÖCAL 5/B 17 3 16.00 10 0 10.00 6 4 4.67 2 1 1.67 15 5 13.33 18 2 17.33 68 15 63.00 400.74 1532 28 13 2 2

3 256 - METEHAN MADEN 5/B 17 1 16.67 9 1 8.67 9 1 8.67 7 2 6.33 15 3 14.00 9 7 6.67 66 15 61.01 356.30 3747 68 31 3 3

4 282 - GÜLBEN MERVE ŞEKER 5/A 14 5 12.33 9 1 8.67 6 1 5.67 0 3 -1.00 15 3 14.00 15 5 13.33 59 18 54.00 354.81 3839 73 34 4 1

5 195 - ALEYNA SARGIN 5/A 15 3 14.00 8 2 7.33 9 1 8.67 4 5 2.33 14 6 12.00 13 7 10.67 63 24 55.00 344.44 4540 85 39 5 2

6 259 - MUHAMMET YİLDZ 5/B 15 5 13.33 9 1 8.67 9 1 8.67 2 8 -0.67 13 7 10.67 14 6 12.00 62 28 53.34 338.02 4991 91 40 6 4

7 264 - NURSİMA COŞGUN 5/A 18 1 17.67 6 3 5.00 8 2 7.33 5 5 3.33 10 5 8.33 11 7 8.67 58 23 50.33 328.64 5639 106 46 7 3

8 245 - HELİN EKMEKÇİ 5/B 16 4 14.67 7 3 6.00 8 2 7.33 4 6 2.00 10 9 7.00 13 7 10.67 58 31 47.67 314.32 6685 132 54 8 5

9 266 - ÖMER EKMEKÇİ 5/A 13 7 10.67 8 2 7.33 9 1 8.67 6 3 5.00 9 11 5.33 16 4 14.67 61 28 51.67 312.84 6797 134 55 9 4

10 251 - KADER BİLEN 5/A 13 7 10.67 8 2 7.33 5 5 3.33 4 6 2.00 12 8 9.33 12 8 9.33 54 36 41.99 292.59 8369 167 66 10 5

11 274 - YUSUF AVA 5/A 13 6 11.00 10 0 10.00 6 3 5.00 2 7 -0.33 10 8 7.33 11 8 8.33 52 32 41.66 279.75 9374 183 75 11 6

12 260 - MUHAMMET GÜÇER 5/B 14 6 12.00 8 2 7.33 6 4 4.67 4 6 2.00 11 9 8.00 8 4 6.67 51 31 40.67 278.76 9423 186 77 12 6

13 235 - GÖKÇE KOÇ 5/B 15 4 13.67 8 2 7.33 7 2 6.33 5 5 3.33 8 10 4.67 10 9 7.00 53 32 42.33 275.31 9715 190 79 13 7

14 296 - LEVENT YÜKSEL 5/A 11 4 9.67 7 3 6.00 5 4 3.67 3 7 0.67 9 5 7.33 8 4 6.67 43 27 34.01 255.56 11382 215 92 14 7

15 273 - ŞENTÜRK DEMİR 5/B 12 8 9.33 6 4 4.67 5 5 3.33 4 6 2.00 6 14 1.33 13 7 10.67 46 44 31.33 241.24 12513 236 102 15 8

16 166 - SALİH İLBARIŞ 5/A 15 5 13.33 4 6 2.00 7 3 6.00 4 6 2.00 9 11 5.33 6 14 1.33 45 45 29.99 233.33 13141 248 106 16 8

17 247 - İREM Çİ TÇİ 5/A 15 5 13.33 6 2 5.33 5 3 4.00 3 7 0.67 6 10 2.67 7 13 2.67 42 40 28.67 225.43 13805 253 109 17 9

18 268 - SALİH YILDIZ 5/A 12 8 9.33 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 11 9 8.00 6 14 1.33 38 52 22.66 213.58 14774 263 115 18 10

19 221 - DAVUT AYTAÇ 5/B 13 7 10.67 4 6 2.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 9 10 5.67 6 14 1.33 40 49 24.34 213.58 14774 263 115 18 9

20 299 - ÇETİN * DA YAVUZ 5/A 11 9 8.00 6 4 4.67 6 4 4.67 3 6 1.00 10 10 6.67 6 14 1.33 42 47 26.34 210.12 15058 267 119 20 11

21 236 - GÜLÇİN YILDIZ 5/A 15 2 14.33 8 2 7.33 7 3 6.00 1 9 -2.00 6 14 1.33 5 15 0.00 42 45 28.99 209.63 15078 268 120 21 12

22 276 - ZEYNEP YOBAŞ 5/B 9 10 5.67 8 2 7.33 4 4 2.67 5 4 3.67 10 8 7.33 5 15 0.00 41 43 26.67 197.28 16122 276 125 22 10

23 228 - EMRULLAH SUNGUR EKİN 5/A 15 5 13.33 9 1 8.67 9 0 9.00 2 8 -0.67 8 12 4.00 1 19 -5.33 44 45 35.00 196.30 16153 278 127 23 13

24 225 - EMRE ÇEVİK 5/A 11 6 9.00 6 1 5.67 1 4 -0.33 0 6 -2.00 6 3 5.00 4 9 1.00 28 29 20.67 193.83 16364 281 129 24 14

25 267 - RANASU EKİM 5/B 8 9 5.00 6 2 5.33 4 3 3.00 0 0 0.00 2 4 0.67 6 5 4.33 26 23 18.33 171.60 18227 307 142 25 11

26 0 - YUSUF YURDAĞÜL 5/A 11 8 8.33 6 4 4.67 6 4 4.67 3 7 0.67 3 14 -1.67 7 13 2.67 36 50 21.01 170.12 18260 308 143 26 15

27 218 - CAN ARMUT 5/0 5 13 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 8 12 4.00 9 11 5.33 33 55 14.67 166.17 18577 310 144 27 1

28 232 - GAMZE ARMUT 5/B 9 11 5.33 6 4 4.67 3 6 1.00 3 7 0.67 9 8 6.33 3 17 -2.67 33 53 18.00 162.72 18852 314 147 28 12

29 244 - HATİCE YILMAZ 5/A 9 11 5.33 3 7 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 5 15 0.00 7 13 2.67 32 58 12.67 154.32 19420 322 148 29 16

30 257 - MEVLÜT DEMİRTAŞ 5/A 10 10 6.67 7 3 6.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 5 15 0.00 33 57 14.67 150.37 19710 324 149 30 17

31 261 - MUSTAFA ÜNSAL 5/B 9 11 5.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 6 14 1.33 30 60 11.32 150.37 19710 324 149 30 13

32 271 - SERHAT MERT 5/A 9 11 5.33 9 1 8.67 5 5 3.33 4 6 2.00 1 4 -0.33 0 1 -0.33 28 28 19.33 148.40 19880 328 153 32 18

33 238 - HACER ÜNSAL 5/B 7 13 2.67 3 7 0.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 6 14 1.33 6 14 1.33 32 58 13.33 142.47 20300 335 156 33 14

34 223 - DOĞAN KALENDER 5/A 7 12 3.00 6 4 4.67 6 2 5.33 4 5 2.33 8 11 4.33 2 16 -3.33 33 50 19.66 141.97 20398 338 158 34 19

35 269 - SAMET KOÇER 5/B 3 17 -2.67 8 2 7.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 7 13 2.67 8 12 4.00 32 58 16.00 136.54 20706 341 161 35 15

36 283 - SEMA NUR DEMİR 5/A 9 11 5.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 4 16 -1.33 6 14 1.33 24 66 7.33 126.67 21345 347 163 36 20

37 241 - HALİ TALTUNKARI 5/B 1 8 -1.67 5 5 3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 14 1.33 7 13 2.67 25 54 9.33 120.74 21718 351 166 37 16

38 262 - NAZLI TURAN 5/B 5 15 0.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 7 13 2.67 4 16 -1.33 24 66 6.00 108.89 22425 356 169 38 17

39 205 - BERATERGİN 5/A 6 14 1.33 1 9 -2.00 2 7 -0.33 6 4 4.67 3 16 -2.33 6 14 1.33 24 64 7.33 105.43 22622 357 170 39 21

40 27 - BATIN 5/B 6 14 1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 16 -1.33 4 16 -1.33 22 68 4.66 93.09 23184 362 173 40 18

41 255 - MAHM T ESAT ÖZCAN 5/A 5 15 0.00 5 5 3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 2 18 -4.00 23 67 5.33 89.14 23338 365 175 41 22
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