
KURUM -  PUAN SIRALI ÖĞRENCİ LİSTESİ KATILIM

IL ILCE KURUM SINAV Genel Il Ilce Kurum
KIRŞEHİR MUCUR Fatih Ortaokulu 8.SINIF |TÜRKİYE GENELİ-1 33853 586 85 20

Sıra Ogrenci Bilgileri Snf/
Sbe

TÜRKÇE İNKILAP TA DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN Genel İl İlce Krm Sube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 155 - RABİA GÜNEŞ 8/A 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 18 2 17.33 15 5 13.33 80 10 76.67 433.97 1503 38 1 1 1

2 23 - BERAN TAŞ 8/A 18 2 17.33 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 15 2 14.33 18 2 17.33 76 11 72.33 424.44 2102 56 2 2 2

3 77 - FADİME KILIÇ 8/A 20 0 20.00 7 3 6.00 10 0 10.00 8 2 7.33 15 4 13.67 15 5 13.33 75 14 70.33 413.02 2889 76 3 3 3

4 48 - CEYDA RAHİME KILIÇ 8/A 20 0 20.00 6 4 4.67 10 0 10.00 9 1 8.67 15 5 13.33 15 5 13.33 75 15 70.00 411.11 3006 79 4 4 4

5 62 - CEYLAN DOĞAN DOĞAN 8/A 20 0 20.00 7 2 6.33 8 1 7.67 9 1 8.67 14 2 13.33 14 5 12.33 72 11 68.33 404.13 3519 87 7 5 5

6 149 - SİBEL KAHRAMAN 8/A 18 2 17.33 8 2 7.33 9 1 8.67 5 5 3.33 14 3 13.00 14 6 12.00 68 19 61.66 378.73 5670 132 11 6 6

7 6 - ALİ ÇETİN 8/A 18 2 17.33 6 2 5.33 10 0 10.00 7 3 6.00 13 1 12.67 13 5 11.33 67 13 62.66 376.82 5869 137 13 7 7

8 181 - MAHİR ŞAHİN 8/A 18 1 17.67 7 3 6.00 10 0 10.00 7 3 6.00 8 2 7.33 15 3 14.00 65 12 61.00 364.76 7054 155 15 8 8

9 128 - YUSUF OSMAN YILDIRIM 8/A 15 5 13.33 6 4 4.67 9 1 8.67 9 1 8.67 13 4 11.67 15 5 13.33 67 20 60.34 360.95 7458 165 17 9 9

10 20 - BAYRAM ÖZDEMİR 8/A 20 0 20.00 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 5 0 5.00 14 5 12.33 65 9 62.00 360.32 7519 166 18 10 10

11 85 - DİLAN KARACA 8/A 17 3 16.00 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 11 0 11.00 12 8 9.33 64 17 58.33 349.52 8706 189 24 11 11

12 25 - BERKAY AYDIN 8/A 18 1 17.67 4 6 2.00 8 2 7.33 3 3 2.00 7 3 6.00 16 4 14.67 56 19 49.67 340.63 9670 216 29 12 12

13 288 - ARZU MELİKE SOLMAZ 8/A 15 5 13.33 6 4 4.67 10 0 10.00 7 3 6.00 11 4 9.67 11 9 8.00 60 25 51.67 316.51 12693 274 36 13 13

14 49 - İSMAİL ÖZKAYA 8/A 15 5 13.33 8 2 7.33 10 0 10.00 8 1 7.67 5 1 4.67 13 7 10.67 59 16 53.67 311.43 13310 280 37 14 14

15 33 - BÜŞRA AKINTI 8/A 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 5 5 3.33 13 7 10.67 58 22 50.67 310.79 13407 283 39 15 15

16 116 - HACER YILMAZ 8/A 15 4 13.67 6 4 4.67 10 0 10.00 6 4 4.67 7 4 5.67 12 8 9.33 56 24 48.01 300.63 14642 304 46 16 16

17 142 - YASEMİN ÖZER 8/A 14 6 12.00 6 4 4.67 8 2 7.33 7 3 6.00 5 1 4.67 14 6 12.00 54 22 46.67 298.10 14974 316 48 17 17

18 96 - SERAY SİNEM SERİT 8/A 16 4 14.67 7 3 6.00 9 1 8.67 6 4 4.67 6 3 5.00 11 9 8.00 55 24 47.01 294.92 15365 324 50 18 18

19 405 - SAMİ SOLMAZ SOLMAZ 8/A 12 7 9.67 5 5 3.33 10 0 10.00 0 6 -2.00 8 0 8.00 13 6 11.00 48 24 42.00 285.40 16552 345 54 19 19

20 8 - ARZU ŞAHİN 8/A 14 6 12.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 4 5 2.33 10 8 7.33 52 25 43.65 265.71 18982 382 67 20 20

TÜRKÇE İNKILAP TA DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN

Kurum Ortalama 16.00 5.85 9.02 6.18 9.10 11.68 57.83 350.10

DERS NET ORTALAMALARI GRAFIGI kurum ilce il
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TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ
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