
KURUM -  PUAN SIRALI ÖĞRENCİ LİSTESİ KATILIM

IL ILCE KURUM SINAV Genel Il Ilce Kurum
KIRŞEHİR MUCUR Fatih Ortaokulu 8.SINIF | Kurumsal 5 10978 668 85 21

Sıra Ogrenci Bilgileri Snf/
Sbe

TÜRKÇE İNKILAP TA DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN Genel İl İlce Krm Sube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 155 - RABİA GÜNEŞ 8/A 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 19 1 18.67 87 3 86.00 476.30 0 12 2 1 1

2 77 - FADİME KILIÇ 8/A 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 18 1 17.67 16 4 14.67 81 8 78.34 436.79 0 80 4 2 2

3 48 - CEYDA RAHİME KILIÇ 8/A 17 3 16.00 8 1 7.67 10 0 10.00 9 1 8.67 18 1 17.67 17 3 16.00 79 9 76.01 433.33 0 93 5 3 3

4 62 - CEYLAN DOĞAN DOĞAN 8/A 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 14 2 13.33 17 3 16.00 78 8 75.33 413.09 0 132 8 4 4

5 149 - SİBEL KAHRAMAN 8/A 16 4 14.67 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 15 3 14.00 18 2 17.33 75 13 70.66 409.14 0 141 10 5 5

6 128 - YUSUF OSMAN YILDIRIM 8/A 15 3 14.00 8 2 7.33 8 2 7.33 7 2 6.33 14 3 13.00 19 1 18.67 71 13 66.66 401.73 0 159 12 6 6

7 23 - BERAN TAŞ 8/A 18 2 17.33 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 11 4 9.67 17 3 16.00 71 14 66.33 389.38 0 189 15 7 7

8 20 - BAYRAM ÖZDEMİR 8/A 17 2 16.33 7 3 6.00 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 15 5 13.33 66 13 61.66 355.80 0 257 21 8 8

9 96 - SERAY SİNEM SERİT 8/A 14 3 13.00 8 2 7.33 10 0 10.00 7 1 6.67 7 3 6.00 17 2 16.33 63 11 59.33 344.94 0 289 27 9 9

10 142 - YASEMİN ÖZER 8/A 15 4 13.67 6 3 5.00 9 1 8.67 8 2 7.33 8 1 7.67 16 4 14.67 62 15 57.01 344.44 0 290 28 10 10

11 181 - MAHİR ŞAHİN 8/A 16 3 15.00 7 2 6.33 10 0 10.00 9 1 8.67 5 4 3.67 17 3 16.00 64 13 59.67 342.47 0 297 30 11 11

12 288 - ARZU MELİKE SOLMAZ 8/A 13 7 10.67 7 3 6.00 10 0 10.00 7 3 6.00 10 4 8.67 17 3 16.00 64 20 57.34 341.98 0 299 32 12 12

13 116 - HACER YILMAZ 8/A 16 4 14.67 7 3 6.00 10 0 10.00 5 5 3.33 11 1 10.67 13 7 10.67 62 20 55.34 341.98 0 299 32 12 12

14 6 - ALİ ÇETİN 8/A 14 4 12.67 4 2 3.33 8 1 7.67 6 2 5.33 12 1 11.67 13 5 11.33 57 15 52.00 335.56 0 319 36 14 14

15 85 - DİLAN KARACA 8/A 14 4 12.67 6 4 4.67 10 0 10.00 6 4 4.67 10 5 8.33 14 6 12.00 60 23 52.34 324.20 0 352 42 15 15

16 33 - BÜŞRA AKINTI 8/A 13 7 10.67 6 4 4.67 9 1 8.67 3 7 0.67 13 6 11.00 13 7 10.67 57 32 46.35 312.35 0 384 44 16 16

17 25 - BERKAY AYDIN 8/A 11 9 8.00 7 3 6.00 10 0 10.00 3 4 1.67 8 5 6.33 16 4 14.67 55 25 46.67 298.02 0 419 50 17 17

18 405 - SAMİ SOLMAZ SOLMAZ 8/A 13 7 10.67 10 0 10.00 10 0 10.00 0 3 -1.00 4 6 2.00 16 3 15.00 53 19 47.67 292.10 0 440 53 18 18

19 49 - İSMAİL ÖZKAYA 8/A 11 8 8.33 7 3 6.00 9 1 8.67 6 2 5.33 2 3 1.00 17 3 16.00 52 20 45.33 279.75 0 470 57 19 19

20 8 - ARZU ŞAHİN 8/A 10 7 7.67 6 4 4.67 10 0 10.00 7 3 6.00 5 4 3.67 13 6 11.00 51 24 43.01 262.96 0 497 60 20 20

21 406 - KAAN ÇALIŞKAN 8/A 5 13 0.67 4 5 2.33 7 3 6.00 1 5 -0.67 9 1 8.67 10 8 7.33 36 35 25.00 210.12 0 594 77 21 21

TÜRKÇE İNKILAP TA DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN

Kurum Ortalama 12.73 6.57 9.38 5.78 9.62 14.40 58.48 349.83
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TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ
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