
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR MUCUR Fatih Ortaokulu 7.Sınıf KDS-4 (704) 58 142 142 12299

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 10 5,88 9 10 5,33 6 4 5,14 9 10 5,18 4 5 2,46 3 6 1,08 40 46 25,07 208,710

Okul Ortalaması 11 8 7,93 10 7 7,45 7 3 6,28 8 8 5,45 5 4 3,60 3 6 1,17 44 35 31,88 238,750

KATILIMLAR

1 61 FERHAT ÖZKAYA 7B 17 3 16,00 19 1 18,67 9 1 8,67 18 2 17,33 10 0 10,00 7 3 6,00 80 10 76,67 445,507 1 1 4 4 302

2 214 ŞEVVAL BAHADIR 7A 18 1 17,67 16 1 15,67 10 0 10,00 17 3 16,00 5 5 3,33 4 5 2,33 70 15 65,00 409,030 1 2 9 9 884

3 158 FEYZULLAH BAHADIR 7A 14 3 13,00 16 1 15,67 10 0 10,00 15 2 14,33 6 2 5,33 3 4 1,67 64 12 60,00 378,573 2 3 12 12 1463

4 176 MEDİNE ERGÜL 7B 16 4 14,67 18 2 17,33 9 1 8,67 12 3 11,00 7 3 6,00 3 5 1,33 65 18 59,00 377,397 2 4 13 13 1483

5 147 FADİME SAĞLAM 7C 16 4 14,67 19 1 18,67 9 1 8,67 10 6 8,00 8 2 7,33 5 4 3,67 67 18 61,01 376,723 1 5 14 14 1500

6 399 ELİF NUR BAHADIR 7C 16 3 15,00 17 1 16,67 9 1 8,67 12 8 9,33 9 1 8,67 2 6 0,00 65 20 58,34 367,277 2 6 15 15 1683

7 207 RÜMEYSA KAYA 7A 14 6 12,00 17 3 16,00 9 1 8,67 14 6 12,00 6 4 4,67 6 4 4,67 66 24 58,01 365,613 3 7 16 16 1706

8 415 SAMET TİFLİZ 7C 15 5 13,33 14 4 12,67 9 1 8,67 15 2 14,33 7 3 6,00 3 7 0,67 63 22 55,67 357,270 3 8 17 17 1867

9 400 GÜLEYNUR MERCİMEK 7C 15 5 13,33 15 0 15,00 10 0 10,00 7 7 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 61 18 55,00 332,043 4 9 26 26 2435

10 163 GÜRKAN EĞİLMEZ 7A 12 8 9,33 14 6 12,00 10 0 10,00 15 5 13,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 61 29 51,32 329,133 4 10 27 27 2487

11 45 MERVE YILDIZ 7C 13 5 11,33 14 3 13,00 10 0 10,00 9 3 8,00 7 2 6,33 3 5 1,33 56 18 49,99 318,243 5 11 29 29 2712

12 460 TUBA HATUN ARMUT 7C 15 4 13,67 9 8 6,33 9 1 8,67 13 7 10,67 9 1 8,67 7 3 6,00 62 24 54,01 312,787 6 12 31 31 2839

13 210 SUDE MADEN 7A 13 6 11,00 13 4 11,67 9 1 8,67 11 7 8,67 7 2 6,33 2 6 0,00 55 26 46,34 306,427 5 13 35 35 2976

14 227 YALÇIN YALÇIN 7A 17 2 16,33 14 3 13,00 6 4 4,67 8 11 4,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 51 34 39,66 302,377 6 14 38 38 3062

15 167 HALİME YOBAŞ 7C 14 6 12,00 15 5 13,33 9 1 8,67 9 11 5,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 56 34 44,66 301,680 7 15 40 40 3080

16 349 UĞUR TURGUT 7A 15 3 14,00 9 8 6,33 10 0 10,00 14 6 12,00 5 5 3,33 2 7 -0,33 55 29 45,33 301,107 7 16 41 41 3088

17 152 FATMA BAHADIR 7A 13 5 11,33 8 9 5,00 8 2 7,33 16 3 15,00 3 6 1,00 4 6 2,00 52 31 41,66 292,080 8 17 44 44 3293

18 298 DİLARA AYDIN 7B 14 6 12,00 10 10 6,67 8 2 7,33 11 6 9,00 6 4 4,67 5 5 3,33 54 33 43,00 282,170 3 18 47 47 3498

19 143 ERKAN AYTAÇ 7A 11 9 8,00 11 6 9,00 7 3 6,00 12 8 9,33 5 4 3,67 6 4 4,67 52 34 40,67 278,230 9 19 49 49 3590

20 175 KÜRŞAT GÜRLER 7B 15 5 13,33 10 7 7,67 10 0 10,00 9 9 6,00 4 5 2,33 1 1 0,67 49 27 40,00 273,237 4 20 51 51 3689

21 70 ELİF ERÇETİN 7C 9 11 5,33 15 3 14,00 8 2 7,33 7 7 4,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 49 33 37,99 269,200 8 21 53 53 3795

22 174 MERT YİĞİT 7A 7 11 3,33 12 5 10,33 8 1 7,67 11 9 8,00 6 4 4,67 2 5 0,33 46 35 34,33 251,653 10 22 61 61 4169

23 180 MERT DEMİR 7C 11 8 8,33 8 8 5,33 8 2 7,33 11 9 8,00 8 2 7,33 4 6 2,00 50 35 38,32 251,437 9 23 62 62 4172

24 335 SÜMEYYE GÖKDOĞAN 7B 12 8 9,33 9 6 7,00 9 1 8,67 8 12 4,00 6 3 5,00 6 3 5,00 50 33 39,00 249,427 5 24 63 63 4231

25 196 ORHAN VELİ İLÇİ 7B 10 8 7,33 11 4 9,67 9 1 8,67 6 8 3,33 8 2 7,33 1 8 -1,67 45 31 34,66 243,280 6 25 68 68 4359

26 240 ZELİHA AVA 7B 13 5 11,33 7 8 4,33 9 1 8,67 6 3 5,00 6 3 5,00 2 4 0,67 43 24 35,00 238,213 7 26 69 69 4457

27 30 ASİYE KILIÇ 7A 12 8 9,33 12 6 10,00 9 1 8,67 6 14 1,33 3 6 1,00 2 7 -0,33 44 42 30,00 235,677 11 27 70 70 4504

28 289 BÜLENT BARIŞ SOLMAZ7A 13 6 11,00 5 4 3,67 10 0 10,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 6 1,00 43 24 35,01 232,663 12 28 71 71 4571

29 37 AYETLL AH EKMEKÇİ 11 7 8,67 12 7 9,67 8 2 7,33 2 2 1,33 4 6 2,00 37 24 29,00 230,397 1 29 73 73 4622

30 308 SEMANUR ÇELİK 7B 10 9 7,00 9 5 7,33 9 1 8,67 6 9 3,00 8 1 7,67 2 6 0,00 44 31 33,67 228,520 8 30 75 75 4663

31 303 ŞAHİN YİĞİT 7A 12 5 10,33 4 12 0,00 8 2 7,33 10 5 8,33 7 3 6,00 3 6 1,00 44 33 32,99 223,610 13 31 76 76 4782

32 277 EYLÜL DEVECİ 7C 13 7 10,67 9 9 6,00 1 9 -2,00 8 8 5,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 37 47 21,33 222,247 10 32 77 77 4818

33 187 MUSTAFA BİLEN 7A 8 10 4,67 10 7 7,67 9 1 8,67 8 10 4,67 4 5 2,33 3 7 0,67 42 40 28,68 220,243 14 33 80 80 4867

34 202 RABİANUR YİĞİT 7B 10 10 6,67 9 6 7,00 3 7 0,67 9 11 5,33 4 6 2,00 1 0 1,00 36 40 22,67 216,080 9 34 84 84 4972

35 54 AYŞE KARAASLAN 7C 14 6 12,00 8 12 4,00 8 2 7,33 3 6 1,00 7 2 6,33 2 8 -0,67 42 36 29,99 214,197 11 35 86 86 5006

36 211 SUDE YILDIZ 7C 12 7 9,67 7 7 4,67 6 3 5,00 4 4 2,67 7 3 6,00 1 6 -1,00 37 30 27,01 211,020 12 36 88 88 5078

37 209 SENEM KAVUN 7C 6 12 2,00 10 5 8,33 6 3 5,00 7 8 4,33 5 5 3,33 4 4 2,67 38 37 25,66 209,287 13 37 90 90 5120

38 197 ÖMER KUŞÇU 7A 5 15 0,00 11 3 10,00 3 6 1,00 9 11 5,33 0 9 -3,00 6 4 4,67 34 48 18,00 201,960 15 38 91 91 5248

39 307 İSMAİL PEKER 7A 11 9 8,00 9 11 5,33 7 3 6,00 7 13 2,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 39 51 22,00 199,467 16 39 92 92 5314

40 43 AYSEL NAZ ALTUN KARI7A 7 9 4,00 6 6 4,00 8 1 7,67 7 6 5,00 4 4 2,67 2 5 0,33 34 31 23,67 192,813 17 40 93 93 5491

41 309 İSMAİL ŞAHAN 7A 11 8 8,33 5 6 3,00 8 2 7,33 4 6 2,00 4 5 2,33 2 4 0,67 34 31 23,66 190,560 18 41 95 95 5532

42 213 ŞEMSETTİN YILMAZ 7B 12 7 9,67 10 9 7,00 4 6 2,00 3 17 -2,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 33 55 14,67 179,647 10 42 97 97 5816

43 121 EBRU AYTAÇ 7A 8 11 4,33 6 9 3,00 7 3 6,00 7 8 4,33 4 6 2,00 2 6 0,00 34 43 19,66 179,403 19 43 98 98 5821

44 216 UMUT ŞAHİN 7B 6 7 3,67 4 6 2,00 6 2 5,33 5 3 4,00 5 4 3,67 5 2 4,33 31 24 23,00 178,713 11 44 100 100 5839

45 110 CANER GÜNAY 7B 7 9 4,00 10 4 8,67 0 8 -2,67 3 10 -0,33 4 6 2,00 1 7 -1,33 25 44 10,34 171,330 12 45 105 105 6005

46 495 SÜMEYYE DOĞANLI 7B 5 9 2,00 4 2 3,33 7 3 6,00 6 7 3,67 4 6 2,00 2 4 0,67 28 31 17,67 167,637 13 46 108 108 6095

47 24 ALEYNA KOCA 7A 7 12 3,00 7 9 4,00 7 2 6,33 6 14 1,33 5 5 3,33 3 7 0,67 35 49 18,66 166,897 20 47 109 109 6111
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48 157 FATMA KALENDER 7C 4 10 0,67 5 7 2,67 7 3 6,00 4 11 0,33 7 2 6,33 5 4 3,67 32 37 19,67 152,080 14 48 113 113 6713

49 234 YUNUS EMRE ŞAHAN 7C 5 2 4,33 2 2 1,33 5 0 5,00 1 3 0,00 5 4 3,67 1 3 0,00 19 14 14,33 145,410 15 49 116 116 6998

50 233 YILMAZ BALCI 7C 7 9 4,00 4 12 0,00 7 3 6,00 4 10 0,67 5 5 3,33 3 6 1,00 30 45 15,00 141,930 16 50 118 118 7155

51 173 İLKAY  GÜNEY 7B 5 6 3,00 4 10 0,67 2 7 -0,33 5 6 3,00 2 5 0,33 3 5 1,33 21 39 8,00 138,967 14 51 119 119 7320

52 239 ZEHRA YURDAGÜL 7B 6 8 3,33 6 10 2,67 7 3 6,00 3 12 -1,00 1 5 -0,67 3 7 0,67 26 45 11,00 138,917 15 52 120 120 7322

53 122 EDANUR MERT 7B 5 15 0,00 6 13 1,67 4 6 2,00 7 10 3,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 24 62 3,34 127,433 16 53 123 123 8077

54 287 ALPEREN BULUT 7A 5 15 0,00 9 11 5,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 22 68 -0,67 118,573 21 54 127 127 8648

55 280 ESMA NUR DEMİR 7A 4 16 -1,33 5 11 1,33 4 6 2,00 6 13 1,67 1 8 -1,67 2 8 -0,67 22 62 1,33 110,363 22 55 130 130 9401

56 194 NAZİK ÜLĞER 7B 7 13 2,67 3 11 -0,67 3 7 0,67 3 14 -1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 24 57 5,00 108,457 17 56 131 131 9583

57 117 CEM GÜNGÖR 7C 3 17 -2,67 4 16 -1,33 4 6 2,00 7 13 2,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 22 68 -0,66 93,107 17 57 135 135 10560

58 179 UMUT ŞİMŞEK 7A 5 15 0,00 4 16 -1,33 4 6 2,00 4 14 -0,67 1 7 -1,33 3 7 0,67 21 65 -0,66 89,793 23 58 136 136 10704
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