
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR MUCUR Fatih Ortaokulu 6.Sınıf KDS-4 (604) 40 92 92 9674

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 11 4,60 6 12 2,11 4 6 2,36 7 12 2,72 4 6 1,94 4 6 1,93 33 53 15,66 163,450

Okul Ortalaması 11 8 7,94 7 11 3,55 6 4 4,34 8 11 4,33 6 4 4,11 5 5 3,36 42 43 27,63 208,940

KATILIMLAR

1 88 KÜBRA METİN 6A 16 4 14,67 10 7 7,67 8 2 7,33 15 4 13,67 8 2 7,33 10 0 10,00 67 19 60,67 347,247 1 1 3 3 441

2 161 ÖZGE ÇİFTÇİ 6A 16 4 14,67 11 7 8,67 8 2 7,33 13 4 11,67 6 4 4,67 8 2 7,33 62 23 54,34 332,137 2 2 5 5 624

3 14 ELİF SELEN YİĞİT 6A 14 6 12,00 10 6 8,00 8 2 7,33 16 4 14,67 8 2 7,33 6 4 4,67 62 24 54,00 330,387 3 3 6 6 645

4 177 ASYA ÜNAL 6B 15 5 13,33 12 6 10,00 7 3 6,00 12 8 9,33 10 0 10,00 6 4 4,67 62 26 53,33 322,833 1 4 8 8 734

5 191 YASİN EREN DANACI 6A 14 6 12,00 10 9 7,00 8 2 7,33 16 4 14,67 7 3 6,00 6 4 4,67 61 28 51,67 321,397 4 5 9 9 758

6 38 ELANUR LENG RLİ 6B 14 4 12,67 12 5 10,33 10 0 10,00 11 9 8,00 7 3 6,00 6 4 4,67 60 25 51,67 313,823 2 6 10 10 851

7 67 BASRİ KILIÇ 6A 15 5 13,33 11 8 8,33 7 3 6,00 11 9 8,00 6 4 4,67 9 1 8,67 59 30 49,00 303,290 5 7 11 11 1000

8 172 SUDE KORUYUCU 6B 15 2 14,33 11 5 9,33 8 2 7,33 7 6 5,00 8 2 7,33 7 3 6,00 56 20 49,32 299,427 3 8 12 12 1073

9 189 UMUT KORUYUCU 6B 11 9 8,00 15 3 14,00 8 1 7,67 10 9 7,00 7 3 6,00 3 5 1,33 54 30 44,00 298,023 4 9 13 13 1096

10 203 ZÜLEYHA DOĞAN 6B 12 8 9,33 11 7 8,67 8 2 7,33 9 7 6,67 8 2 7,33 7 3 6,00 55 29 45,33 279,433 5 10 18 18 1423

11 182 ŞAHANDE TAŞ 6B 14 6 12,00 9 10 5,67 6 4 4,67 11 9 8,00 10 0 10,00 6 4 4,67 56 33 45,01 277,877 6 11 19 19 1454

12 442 MEHMET EMİR AYDOĞAN6B 12 8 9,33 11 9 8,00 7 3 6,00 11 9 8,00 8 2 7,33 5 5 3,33 54 36 41,99 274,573 7 12 20 20 1510

13 2 ALEYNA MERCİMEK 6B 11 8 8,33 9 11 5,33 9 1 8,67 13 6 11,00 6 4 4,67 6 4 4,67 54 34 42,67 271,413 8 13 22 22 1568

14 87 IŞIL ACIÖZ 6A 13 7 10,67 8 11 4,33 7 3 6,00 10 10 6,67 7 3 6,00 6 4 4,67 51 38 38,34 250,023 6 14 23 23 1962

15 134 NEHİR ERDİM 6A 13 7 10,67 8 7 5,67 5 5 3,33 8 12 4,00 9 1 8,67 4 6 2,00 47 38 34,34 238,437 7 15 24 24 2191

16 126 MERAL YILDIZ 6A 13 7 10,67 9 9 6,00 7 3 6,00 6 14 1,33 5 5 3,33 7 3 6,00 47 41 33,33 229,127 8 16 27 27 2368

17 198 YUSUF YOBAŞ 6A 12 8 9,33 8 10 4,67 7 3 6,00 8 9 5,00 7 3 6,00 1 7 -1,33 43 40 29,67 223,437 9 17 31 31 2493

18 83 HATİCE MERCİMEK 6A 14 6 12,00 8 12 4,00 8 2 7,33 6 13 1,67 3 7 0,67 7 3 6,00 46 43 31,67 221,937 10 18 32 32 2521

19 15 AYŞE KAVUN 6A 12 8 9,33 7 13 2,67 6 4 4,67 8 12 4,00 5 5 3,33 7 3 6,00 45 45 30,00 213,200 11 19 34 34 2691

20 120 MELİKE TÜTER 6B 12 8 9,33 6 13 1,67 6 4 4,67 7 10 3,67 7 3 6,00 5 5 3,33 43 43 28,67 203,860 9 20 36 36 2926

21 127 METİN ARMUT 6A 10 10 6,67 8 8 5,33 3 7 0,67 7 13 2,67 6 4 4,67 4 5 2,33 38 47 22,34 197,777 12 21 37 37 3058

22 75 EREN KOCA 6B 7 13 2,67 10 9 7,00 5 5 3,33 8 12 4,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 36 53 18,33 189,183 10 22 41 41 3246

23 81 HASRET KARAASLAN 6B 11 9 8,00 7 11 3,33 5 5 3,33 7 13 2,67 4 6 2,00 34 44 19,33 186,013 11 23 44 44 3319

24 12 ARDA BOZKURT 6A 10 10 6,67 8 12 4,00 2 8 -0,67 6 13 1,67 5 5 3,33 6 4 4,67 37 52 19,67 183,683 13 24 46 46 3361

25 160 NETİCE IŞIK 6B 13 7 10,67 4 15 -1,00 3 7 0,67 8 12 4,00 5 5 3,33 4 6 2,00 37 52 19,67 180,370 12 25 48 48 3453

26 230 NİSAGÜL ÜNALDI 6B 14 6 12,00 3 15 -2,00 5 5 3,33 7 13 2,67 6 4 4,67 4 6 2,00 39 49 22,67 179,887 13 26 49 49 3466

27 281 SULTAN GÜLDİKEN 6A 13 7 10,67 2 14 -2,67 4 5 2,33 8 10 4,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 33 50 16,33 168,760 14 27 52 52 3748

28 80 HACIMEHMET ÖZDEMİR6A 10 8 7,33 2 13 -2,33 5 3 4,00 5 14 0,33 7 3 6,00 6 2 5,33 35 43 20,66 151,947 15 28 57 57 4184

29 76 EZGINUR KAHRİMAN 6B 8 11 4,33 6 11 2,33 0 10 -3,33 5 15 0,00 6 4 4,67 5 4 3,67 30 55 11,67 147,443 14 29 60 60 4308

30 27 DURDANE MERCİMEK 6A 9 11 5,33 6 13 1,67 6 4 4,67 4 16 -1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 33 56 14,34 146,250 16 30 62 62 4336

31 300 EFE İMAN 6B 11 6 9,00 2 16 -3,33 5 5 3,33 6 12 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 29 54 11,00 139,950 15 31 64 64 4505

32 168 SEMA KAYA 6A 8 10 4,67 4 14 -0,67 6 4 4,67 3 17 -2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 27 59 7,34 114,387 17 32 76 76 5495

33 350 TANER AVA 6A 9 10 5,67 2 16 -3,33 6 3 5,00 4 16 -1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 28 58 8,68 112,250 18 33 79 79 5621

34 13 AYNUR AYTAÇ 6B 2 10 -1,33 3 9 0,00 3 5 1,33 5 7 2,67 3 5 1,33 2 8 -0,67 18 44 3,33 111,453 16 34 80 80 5690

35 79 GÜLSÜN YILDIZ 6A 5 14 0,33 5 14 0,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 25 63 4,00 105,713 19 35 82 82 6185

36 183 ŞENGÜL DEMİR 6B 3 17 -2,67 6 13 1,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 4 5 2,33 1 8 -1,67 22 65 0,32 104,573 17 36 83 83 6208

37 21 BÜNYAMİNAYAZ 6B 5 15 0,00 6 14 1,33 4 6 2,00 3 15 -2,00 3 6 1,00 2 8 -0,67 23 64 1,66 101,247 18 37 84 84 6364

38 133 NECMETTİN KERSU 6B 6 12 2,00 1 15 -4,00 6 4 4,67 5 15 0,00 3 7 0,67 4 6 2,00 25 59 5,34 96,913 19 38 85 85 6679

39 41 EMİRCAN GÜNAY 6A 2 11 -1,67 2 11 -1,67 2 6 0,00 4 9 1,00 4 5 2,33 4 4 2,67 18 46 2,66 96,090 20 39 86 86 6736

40 188 UMUT ARMU T 6B 6 14 1,33 2 18 -4,00 5 5 3,33 5 15 0,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 25 65 3,32 91,760 20 40 89 89 7099
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