
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR MUCUR Fatih Ortaokulu 5.Sınıf KDS-4 (504) 41 69 69 10700

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sözel (DİN) Sayısal (FEN) Sözel (SOS) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 12 3,55 7 12 2,96 5 5 3,18 8 11 4,13 4 6 1,78 5 5 3,48 36 50 19,08 175,950

Okul Ortalaması 9 11 4,87 7 11 3,55 6 4 4,94 9 10 6,00 5 5 2,86 6 4 4,10 41 45 26,32 201,670

KATILIMLAR

1 253 KIYMET ZEYNEP ÖZÇELİ5B 16 4 14,67 12 8 9,33 10 0 10,00 16 4 14,67 7 3 6,00 10 0 10,00 71 19 64,67 365,973 1 1 3 3 535

2 235 GÖKÇE KOÇ 5B 16 4 14,67 11 9 8,00 10 0 10,00 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 69 21 62,01 354,347 2 2 4 4 681

3 256 METEH N MADEN 5B 12 8 9,33 13 6 11,00 9 1 8,67 13 7 10,67 8 2 7,33 10 0 10,00 65 24 57,00 328,037 3 3 5 5 1022

4 263 NECİP K* IM ÖCAL 5B 12 8 9,33 13 2 12,33 8 2 7,33 16 4 14,67 49 16 43,66 322,497 4 4 6 6 1118

5 259 MUSTAFA YILDIZ 5B 11 8 8,33 10 10 6,67 9 1 8,67 17 3 16,00 7 3 6,00 7 3 6,00 61 28 51,67 313,490 5 5 7 7 1255

6 251 KADER BİLEN   11 9 8,00 9 11 5,33 8 2 7,33 13 7 10,67 5 5 3,33 8 2 7,33 54 36 41,99 268,893 1 6 8 8 2104

7 195 ALEYNA SARGIN 5A 9 11 5,33 9 11 5,33 8 2 7,33 14 6 12,00 6 4 4,67 8 2 7,33 54 36 41,99 265,467 1 7 9 9 2183

8 245 HELİN EKMEKCİ 5B 13 7 10,67 7 13 2,67 9 1 8,67 11 9 8,00 5 5 3,33 6 4 4,67 51 39 38,01 246,253 6 8 12 12 2619

9 260 MUHAMMET GÜÇER 5B 13 7 10,67 5 4 3,67 8 2 7,33 9 6 7,00 5 5 3,33 6 4 4,67 46 28 36,67 244,967 7 9 13 13 2649

10 247 İREM ÇİFTÇİ 5A 10 10 6,67 8 12 4,00 1 0 1,00 13 7 10,67 5 4 3,67 7 3 6,00 44 36 32,01 240,447 2 10 14 14 2776

11 274 YUSUF AVA 5A 9 11 5,33 8 10 4,67 10 0 10,00 9 10 5,67 7 3 6,00 7 3 6,00 50 37 37,67 229,637 3 11 16 16 3029

12 236 GÜLÇİN YILDIZ 5A 8 10 4,67 8 11 4,33 8 2 7,33 10 9 7,00 5 5 3,33 9 1 8,67 48 38 35,33 227,940 4 12 17 17 3073

13 282 GÜLBEN MERVE ŞEKER5A 8 12 4,00 11 6 9,00 9 4 7,67 28 22 20,67 222,180 5 13 20 20 3245

14 264 NURSİMA COŞGUN 5A 8 9 5,00 5 12 1,00 8 1 7,67 12 6 10,00 4 3 3,00 8 2 7,33 45 33 34,00 221,593 6 14 21 21 3264

15 276 ZEYNEP YOBAŞ 5B 6 10 2,67 6 10 2,67 6 3 5,00 13 7 10,67 4 3 3,00 8 2 7,33 43 35 31,34 220,140 8 15 23 23 3308

16 273 ŞENTÜRK DEMİR 5B 10 10 6,67 8 12 4,00 8 2 7,33 8 12 4,00 7 3 6,00 5 5 3,33 46 44 31,33 212,333 9 16 24 24 3525

17 268 SALİH YILDIZ 5A 8 12 4,00 8 12 4,00 9 1 8,67 9 11 5,33 7 3 6,00 6 4 4,67 47 43 32,67 211,613 7 17 25 25 3546

18 295 LEVENT YÜKSEL 5A 11 8 8,33 8 10 4,67 5 4 3,67 8 11 4,33 6 4 4,67 0 2 -0,67 38 39 25,00 209,760 8 18 26 26 3596

19 0 ÖMER E MEKÇİ 5A 11 9 8,00 6 13 1,67 12 8 9,33 5 5 3,33 34 35 22,33 209,163 9 19 27 27 3612

20 299 ÇETİN ARDA YAVUZ 5A 4 16 -1,33 10 10 6,67 5 5 3,33 12 8 9,33 6 4 4,67 4 6 2,00 41 49 24,67 207,867 10 20 28 28 3648

21 221 DAVUT AYTAC 5B 9 11 5,33 10 10 6,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 4 6 2,00 6 3 5,00 39 50 22,33 206,003 10 21 31 31 3720

22 224 ELİF 5B 9 11 5,33 7 13 2,67 9 1 8,67 10 10 6,67 4 6 2,00 4 6 2,00 43 47 27,34 204,080 11 22 32 32 3777

23 269 SAMET KOÇER 5B 10 10 6,67 5 15 0,00 2 8 -0,67 11 9 8,00 4 6 2,00 4 6 2,00 36 54 18,00 184,773 12 23 35 35 4352

24 267 RANASU EKİM 5B 9 10 5,67 2 3 1,00 8 2 7,33 6 2 5,33 3 7 0,67 4 4 2,67 32 28 22,67 184,033 13 24 36 36 4368

25 244 HA* CE YILMAZ 5A 5 12 1,00 9 11 5,33 3 7 0,67 9 10 5,67 4 6 2,00 4 6 2,00 34 52 16,67 180,820 11 25 37 37 4461

26 228 EMRULLAH SUNGURTEKİN5A 9 11 5,33 6 14 1,33 10 0 10,00 6 14 1,33 4 6 2,00 6 4 4,67 41 49 24,66 173,320 12 26 42 42 4685

27 218 CAN ARMUT 5B 4 13 -0,33 8 8 5,33 3 7 0,67 8 11 4,33 5 4 3,67 2 8 -0,67 30 51 13,00 164,007 14 27 45 45 4939

28 166 SALİH İLBARI Ş 5A 6 14 1,33 7 13 2,67 3 7 0,67 5 15 0,00 9 1 8,67 9 1 8,67 39 51 22,01 159,320 13 28 48 48 5078

29 255 MAHMU  ESAT ÖZCAN 5A 8 12 4,00 5 15 0,00 5 5 3,33 7 13 2,67 4 6 2,00 6 4 4,67 35 55 16,67 154,027 14 29 50 50 5216

30 250 İSMET ERSAN 5B 6 14 1,33 7 13 2,67 5 5 3,33 7 13 2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 31 59 11,33 147,813 15 30 52 52 5413

31 232 GAMZE ARMUT 5B 5 14 0,33 4 13 -0,33 8 2 7,33 7 11 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 34 50 17,33 143,193 16 31 54 54 5557

32 225 EMRE ÇEVİK 5A 7 13 2,67 7 13 2,67 4 6 2,00 6 14 1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 29 61 8,67 141,440 15 32 55 55 5623

33 261 MUSTAFA ÜNSAL 5B 5 15 0,00 9 11 5,33 5 5 3,33 5 15 0,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 29 61 8,66 141,373 17 33 56 56 5625

34 283 SEMA NUR DEMİR 5A 12 8 9,33 4 16 -1,33 5 5 3,33 4 16 -1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 31 59 11,34 138,493 16 34 57 57 5689

35 275 YUSUF YURDAGÜL 5A 4 14 -0,67 6 10 2,67 4 6 2,00 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 26 58 6,67 132,727 17 35 58 58 5899

36 162 NAZLI TURAN 5B 6 14 1,33 6 14 1,33 6 4 4,67 4 16 -1,33 3 7 0,67 8 2 7,33 33 57 14,00 132,613 18 36 59 59 5908

37 205 BE RT E  İN 5A 7 13 2,67 5 13 0,67 1 9 -2,00 7 12 3,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 24 63 3,00 128,410 18 37 61 61 6056

38 241 HALİT ALTUNKARI 5B 6 14 1,33 4 6 2,00 8 12 4,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 20 50 3,33 127,107 19 38 62 62 6123

39 279 BATIN 5B 4 16 -1,33 4 16 -1,33 6 4 4,67 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 27 63 6,02 109,973 20 39 65 65 7114

40 238 HACER ÜNSAL 5B 6 14 1,33 3 17 -2,67 4 6 2,00 5 15 0,00 3 7 0,67 6 4 4,67 27 63 6,00 103,520 21 40 66 66 7437

41 223 DOĞAN KALENEER 5A 4 16 -1,33 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 4 6 2,00 5 5 3,33 24 66 2,01 88,813 19 41 68 68 8342
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