
SUBE - PUAN SIRALI OGRENCI LISTESI KATILIM

IL ILCE KURUM SINIF/SUBE SINAV Genel Il Ilce Kurum Sube
KIRŞEHİR MUCUR Fatih Ortaokulu 8/A 8.Sınıf | Kurumsal-2 65468 827 20 20 20

Ogrenci Bilgileri Snf/
Sbe

TÜRKÇE İNKILAP TA DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN Genel il ilce Krm Sube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sira Sira Sira Sira Sira

1 155 - RABİA GÜNEŞ 8/A 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 7 3 6.00 18 1 17.67 19 1 18.67 81 8 78.34 448.64 862 19 1 1 1

2 77 - FADİME KILIÇ 8/A 15 5 13.33 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 17 0 17.00 19 1 18.67 79 8 76.34 430.86 1932 45 2 2 2

3 48 - CEYDA RAHİME KILIÇ 8/A 19 1 18.67 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 15 3 14.00 16 4 14.67 75 13 70.67 415.06 3216 63 3 3 3

4 23 - BERAN TAŞ 8/A 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 12 5 10.33 18 2 17.33 77 10 73.66 409.14 3736 78 4 4 4

5 62 - CEYLAN DOĞAN DOĞAN 8/A 16 4 14.67 8 1 7.67 10 0 10.00 10 0 10.00 9 4 7.67 19 1 18.67 72 10 68.68 383.95 6457 126 5 5 5

6 25 - BERKAY AYDIN 8/A 14 6 12.00 8 2 7.33 7 3 6.00 3 6 1.00 13 4 11.67 18 2 17.33 63 23 55.33 364.20 9146 186 6 6 6

7 149 - SİBEL KAHRAMAN 8/A 15 5 13.33 8 2 7.33 10 0 10.00 6 4 4.67 11 4 9.67 17 3 16.00 67 18 61.00 363.70 9212 188 7 7 7

8 33 - BÜŞRA AKINTI 8/A 15 5 13.33 6 1 5.67 10 0 10.00 4 4 2.67 8 3 7.00 18 2 17.33 61 15 56.00 350.37 11310 222 8 8 8

9 288 - ARZU MELİKE SOLMAZ 8/A 16 4 14.67 8 2 7.33 10 0 10.00 5 5 3.33 8 7 5.67 17 3 16.00 64 21 57.00 345.93 12012 237 9 9 9

10 6 - ALİ ÇETİN 8/A 15 5 13.33 3 4 1.67 9 1 8.67 6 2 5.33 10 0 10.00 15 4 13.67 58 16 52.67 342.47 12608 242 10 10 10

11 20 - BAYRAM ÖZDEMİR 8/A 12 7 9.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 2 8.33 17 3 16.00 65 15 60.01 340.00 13007 245 11 11 11

12 128 - YUSUF OSMAN 8/A 14 5 12.33 6 4 4.67 9 0 9.00 8 2 7.33 8 4 6.67 16 4 14.67 61 19 54.67 330.62 14674 268 12 12 12

13 49 - İSMAİL ÖZKAYA 8/A 13 6 11.00 7 3 6.00 9 1 8.67 5 4 3.67 7 4 5.67 18 2 17.33 59 20 52.34 328.64 15034 272 13 13 13

14 85 - DİLAN KARACA 8/A 13 7 10.67 4 4 2.67 10 0 10.00 8 2 7.33 8 1 7.67 16 4 14.67 59 18 53.01 325.19 15707 284 14 14 14

15 181 - MAHİR ŞAHİN 8/A 14 5 12.33 9 1 8.67 10 0 10.00 7 2 6.33 5 7 2.67 17 3 16.00 62 18 56.00 320.74 16521 293 15 15 15

16 142 - YASEMİN ÖZER 8/A 15 5 13.33 7 2 6.33 9 1 8.67 7 3 6.00 5 1 4.67 15 4 13.67 58 16 52.67 318.76 16860 298 16 16 16

17 96 - SERAY SİNEM SERİT 8/A 15 5 13.33 7 3 6.00 10 0 10.00 5 5 3.33 6 8 3.33 16 4 14.67 59 25 50.66 314.32 17702 311 17 17 17

18 405 - SAMİ SOLMAZ SOLMAZ 8/A 11 8 8.33 7 1 6.67 7 3 6.00 1 1 0.67 9 1 8.67 15 3 14.00 50 17 44.34 303.46 19934 354 18 18 18

19 116 - HACER YILMAZ 8/A 12 8 9.33 3 5 1.33 7 2 6.33 4 3 3.00 6 3 5.00 13 6 11.00 45 27 35.99 265.93 28115 451 19 19 19

20 8 - ARZU ŞAHİN 8/A 11 9 8.00 5 5 3.33 10 0 10.00 9 1 8.67 5 6 3.00 12 5 10.33 52 26 43.33 259.01 29616 477 20 20 20

TÜRKÇE İNKILAP TA DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN

Sube Ortalama 12.75 6.30 9.03 5.70 8.32 15.53 57.64 348.05

DERS NET ORTALAMALARI GRAFIGI Sube Kurum Genel
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TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ
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