
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR MUCUR Fatih Ortaokulu 8.Sınıf LGS/KDS-2 (802) 49 84 181 14869

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,19 5 5 3,05 7 3 5,86 5 4 3,86 7 9 3,81 11 7 8,52 45 36 33,29 237,030

Okul Ortalaması 13 7 10,31 4 5 1,98 7 2 6,69 5 4 3,78 8 7 5,75 13 6 10,67 50 32 39,18 272,020

KATILIMLAR

1 155 RABİA     GÜNEŞ 8A 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 20 0 20,00 18 1 17,67 85 4 83,67 470,763 1 1 1 1 57

2 77 FADİME    KILIÇ 8A 19 1 18,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 20 0 20,00 18 1 17,67 81 8 78,34 465,683 2 2 2 2 85

3 23 BERAN     TAŞ 8A 19 1 18,67 6 4 4,67 10 0 10,00 8 2 7,33 17 2 16,33 18 1 17,67 78 10 74,67 440,813 3 3 3 3 289

4 62 CEYLAN    DOĞAN 8A 19 1 18,67 5 4 3,67 10 0 10,00 8 2 7,33 17 3 16,00 16 3 15,00 75 13 70,67 421,857 4 4 4 5 546

5 48 CEYDA     KILIÇ 8A 17 3 16,00 5 5 3,33 9 1 8,67 8 2 7,33 18 2 17,33 14 5 12,33 71 18 64,99 399,510 5 5 6 8 911

6 96 SİNEM     SERİT 8A 16 4 14,67 0 3 -1,00 9 1 8,67 7 3 6,00 18 2 17,33 16 3 15,00 66 16 60,67 397,177 6 6 7 9 957

7 288 ARZUMELİKESOLMAZ 8A 14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 15 3 14,00 19 0 19,00 71 16 65,67 396,943 7 7 8 10 960

8 20 BAYRAM    ÖZDEMİR 8 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 16 2 15,33 72 6 70,00 393,627 1 8 9 11 1028

9 149 SİBEL     KAHRAMAN 8A 18 2 17,33 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 15 4 13,67 15 4 13,67 71 17 65,34 391,440 8 9 10 12 1072

10 128 YUSUF     YILDIRIM 8A 16 4 14,67 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 15 4 13,67 17 2 16,33 70 18 64,00 391,267 9 10 11 13 1083

11 405 SAMİ      TİFLİZ 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 9 0 9,00 6 4 4,67 13 2 12,33 16 2 15,33 69 13 64,67 381,223 10 11 12 15 1290

12 33 BÜŞRA     AKINTI 8A 18 2 17,33 5 5 3,33 8 2 7,33 7 2 6,33 12 5 10,33 17 1 16,67 67 17 61,32 379,947 11 12 13 16 1321

13 6 ALİ       ÇETİN 8A 19 1 18,67 1 5 -0,67 9 1 8,67 7 2 6,33 13 3 12,00 15 3 14,00 64 15 59,00 377,690 12 13 14 17 1389

14 49 İSMAİL    ÖZKAYA 8A 18 2 17,33 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 12 2 11,33 15 4 13,67 65 18 58,99 368,117 13 14 15 18 1623

15 85 DİLAN     KARACA 8A 17 3 16,00 4 6 2,00 9 1 8,67 8 2 7,33 11 9 8,00 16 3 15,00 65 24 57,00 350,563 14 15 18 21 2072

16 25 BERKAY    AYDIN 8A 13 7 10,67 2 8 -0,67 9 1 8,67 4 5 2,33 12 5 10,33 18 1 17,67 58 27 49,00 338,837 15 16 19 23 2486

17 7 ARZU      ŞAHİN 8A 12 8 9,33 4 6 2,00 9 1 8,67 9 1 8,67 11 7 8,67 14 5 12,33 59 28 49,67 309,570 16 17 22 30 3511

18 148 SUDENAZ   ÇAKIR 8B 16 4 14,67 6 4 4,67 10 0 10,00 9 1 8,67 5 8 2,33 15 4 13,67 61 21 54,01 308,993 1 18 23 31 3527

19 116 HACER     YILMAZ 8A 11 9 8,00 1 6 -1,00 7 3 6,00 8 2 7,33 12 3 11,00 14 4 12,67 53 27 44,00 307,390 17 19 24 32 3586

20 22 BENGÜ     TAŞ 8B 18 2 17,33 5 5 3,33 9 1 8,67 5 5 3,33 9 10 5,67 12 7 9,67 58 30 48,00 305,800 2 20 25 33 3639

21 142 YASEMİN   ÖZER 8A 13 7 10,67 1 6 -1,00 6 4 4,67 5 5 3,33 10 4 8,67 14 5 12,33 49 31 38,67 292,663 18 21 27 38 4190

22 181 MAHİR     ŞAHİN 8A 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 4 7 1,67 15 4 13,67 57 23 49,34 284,907 19 22 28 41 4507

23 284 ASLI RUS K 8C 13 7 10,67 4 4 2,67 7 3 6,00 4 6 2,00 7 2 6,33 11 8 8,33 46 30 36,00 260,873 1 23 34 53 5653

24 109 GURBET    AKYILDIZ 8C 11 9 8,00 3 7 0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 3 10 -0,33 17 1 16,67 45 36 33,01 246,783 2 24 36 60 6396

25 124 HAVVA     DEMİRTAŞ 8B 13 7 10,67 2 8 -0,67 9 1 8,67 7 3 6,00 6 13 1,67 12 7 9,67 49 39 36,01 244,653 3 25 37 63 6497

26 98 FATMA     ÇETİNKAYA 8C 12 8 9,33 0 8 -2,67 6 2 5,33 4 4 2,67 5 9 2,00 14 5 12,33 41 36 28,99 238,790 3 26 40 69 6846

27 17 AYŞEGÜL   IKIK 8B 11 5 9,33 3 6 1,00 6 4 4,67 3 6 1,00 7 9 4,00 11 6 9,00 41 36 29,00 235,187 4 27 41 71 7061

28 146 NAZİFE    YURTERİ 8C 10 9 7,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 3 7 0,67 4 11 0,33 16 3 15,00 43 40 29,66 233,863 4 28 42 73 7140

29 292 KİBAR     TOK 8B 12 8 9,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 8 9 5,00 10 9 7,00 40 46 24,67 224,713 5 29 43 79 7674

30 36 CEMAL     AYTAÇ 8B 12 8 9,33 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 5 9 2,00 10 7 7,67 43 38 30,34 223,257 6 30 44 80 7747

31 114 GÜRKAN    KAHRAMAN8C 13 7 10,67 1 8 -1,67 8 2 7,33 4 6 2,00 3 4 1,67 10 8 7,33 39 35 27,33 218,977 5 31 45 83 7984

32 156 ONUR      AKGEYİK 8B 11 9 8,00 2 1 1,67 5 4 3,67 2 3 1,00 5 4 3,67 9 4 7,67 34 25 25,68 218,357 7 32 47 85 8018

33 19 BAHAR     VURAL 8B 14 6 12,00 3 6 1,00 6 4 4,67 3 7 0,67 5 10 1,67 9 9 6,00 40 42 26,01 215,577 8 33 48 87 8172

34 144 TUĞÇE     KARACA 8C 10 10 6,67 5 5 3,33 8 2 7,33 3 7 0,67 6 12 2,00 11 8 8,33 43 44 28,33 212,983 6 34 49 88 8297

35 164 MERT      ŞİMŞEK 8C 11 8 8,33 2 7 -0,33 6 4 4,67 4 4 2,67 5 9 2,00 10 9 7,00 38 41 24,34 206,947 7 35 51 91 8628

36 496 BEYZA     DOĞANLI 8C 8 8 5,33 1 9 -2,00 9 1 8,67 4 6 2,00 5 7 2,67 10 8 7,33 37 39 24,00 200,620 8 36 53 96 9003

37 11 NEŞET     ASLAN 8B 13 7 10,67 6 4 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 0 10 -3,33 9 10 5,67 42 37 29,68 193,183 9 37 57 103 9424

38 151 SENA      ÖCAL 8C 9 11 5,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 6 4 4,67 3 9 0,00 11 8 8,33 34 47 18,33 183,003 9 38 58 109 10024

39 292 FATİ NUR  BULUT 8C 6 14 1,33 3 7 0,67 7 2 6,33 4 6 2,00 1 11 -2,67 15 4 13,67 36 44 21,33 181,877 10 39 59 111 10087

40 105 UFUK      YURTERİ 8B 9 11 5,33 0 3 -1,00 9 1 8,67 1 5 -0,67 4 14 -0,67 11 8 8,33 34 42 19,99 180,383 10 40 60 113 10144

41 162 MERVE     DEMİR 8B 8 12 4,00 4 6 2,00 7 3 6,00 4 6 2,00 6 13 1,67 8 11 4,33 37 51 20,00 173,213 11 41 65 122 10501

42 52 CEYLAN    ARMUT 8B 9 11 5,33 2 5 0,33 6 3 5,00 5 5 3,33 0 7 -2,33 9 9 6,00 31 40 17,66 160,997 12 42 66 134 11143

43 159 NURGÜL 8C 9 11 5,33 0 8 -2,67 7 3 6,00 2 7 -0,33 5 15 0,00 7 11 3,33 30 55 11,66 149,903 11 43 68 139 11632

44 145 ŞEREFI    KORKMAZ 8C 8 9 5,00 2 8 -0,67 4 5 2,33 0 7 -2,33 0 11 -3,67 10 9 7,00 24 49 7,66 137,753 12 44 70 149 12195

45 91 DİLBER    DİLEK 8C 6 14 1,33 0 10 -3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 9 9 6,00 29 59 9,34 137,047 13 45 71 150 12234

46 170 MEHMET    DEMİRÖZ 8C 8 12 4,00 4 6 2,00 6 4 4,67 2 6 0,00 2 14 -2,67 7 11 3,33 29 53 11,33 132,520 14 46 74 153 12458

47 432 TAMER     CANLIER 8B 6 14 1,33 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 5 15 0,00 5 14 0,33 33 56 14,33 131,417 13 47 76 156 12512
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR MUCUR Fatih Ortaokulu 8.Sınıf LGS/KDS-2 (802) 49 84 181 14869

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,19 5 5 3,05 7 3 5,86 5 4 3,86 7 9 3,81 11 7 8,52 45 36 33,29 237,030

Okul Ortalaması 13 7 10,31 4 5 1,98 7 2 6,69 5 4 3,78 8 7 5,75 13 6 10,67 50 32 39,18 272,020

KATILIMLAR

48 191 ESMA NUR  TOPAN 8B 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 7 12 3,00 25 64 3,68 107,310 14 48 79 165 13591

49 0 YASİN     EKMKEÇİ 8C 5 13 0,67 1 9 -2,00 2 6 0,00 6 10 2,67 3 16 -2,33 17 54 -0,99 104,110 15 49 80 167 13733

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

600

0

100

200

300

400

500

LGS
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
8 8A 8B 8C

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

600

0

100

200

300

400

500

LGS
8 8A 8B 8C

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                                2 / 2

http://www.tcpdf.org

