
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR MUCUR Fatih Ortaokulu 7.Sınıf KDS-2 (702) 58 149 149 10707

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,06 10 9 7,05 6 3 5,32 10 9 6,49 5 5 3,57 5 5 3,22 46 40 32,71 240,100

Okul Ortalaması 10 9 7,38 10 8 7,20 7 3 5,75 9 10 5,65 6 4 4,58 5 5 3,52 47 38 34,08 241,390

KATILIMLAR

1 61 FERHAT ÖZKAYA 7B 15 5 13,33 19 0 19,00 8 2 7,33 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 77 12 73,00 422,850 1 1 3 3 381

2 214 ŞEVVAL BAHADIR 7A 16 3 15,00 18 0 18,00 9 1 8,67 13 6 11,00 9 1 8,67 8 1 7,67 73 12 69,01 401,743 1 2 5 5 751

3 400 GÜLEYNURMERCİMEK 7C 17 3 16,00 16 2 15,33 7 3 6,00 14 6 12,00 7 3 6,00 6 4 4,67 67 21 60,00 379,047 1 3 8 8 1221

4 415 SAMET TİFLİZ 7C 12 8 9,33 16 4 14,67 9 1 8,67 15 5 13,33 9 1 8,67 7 3 6,00 68 22 60,67 361,040 2 4 11 11 1646

5 176 MEDİNE ERGÜL 7B 12 7 9,67 14 5 12,33 9 1 8,67 16 2 15,33 10 0 10,00 6 3 5,00 67 18 61,00 358,817 2 5 13 13 1698

6 158 FEYZULLAH BAHADIR 7A 13 4 11,67 16 2 15,33 8 0 8,00 12 4 10,67 7 2 6,33 6 1 5,67 62 13 57,67 356,073 2 6 15 15 1775

7 147 FADİME SAĞLAM 7C 12 6 10,00 17 3 16,00 7 2 6,33 12 4 10,67 10 0 10,00 6 4 4,67 64 19 57,67 353,787 3 7 16 16 1832

8 207 RÜMEYSA KA * 7A 15 5 13,33 13 7 10,67 8 2 7,33 15 4 13,67 7 3 6,00 7 3 6,00 65 24 57,00 349,443 3 8 18 18 1936

9 163 GÜRKAN EĞİLMEZ 7A 15 5 13,33 14 6 12,00 8 2 7,33 13 7 10,67 10 0 10,00 7 3 6,00 67 23 59,33 348,600 4 9 19 19 1954

10 45 MERVE YILDIZ 7C 16 4 14,67 15 4 13,67 9 1 8,67 10 10 6,67 10 0 10,00 7 3 6,00 67 22 59,68 346,063 4 10 22 22 2021

11 399 ELİF NUR BAHADIR 7C 14 6 12,00 16 3 15,00 8 2 7,33 11 9 8,00 8 2 7,33 5 5 3,33 62 27 52,99 336,277 5 11 26 26 2272

12 167 HALİME YOBAŞ 7C 16 4 14,67 14 6 12,00 8 2 7,33 10 10 6,67 10 0 10,00 5 5 3,33 63 27 54,00 327,133 6 12 28 28 2505

13 196 ORHAN VELİ İLÇİ 7B 10 6 8,00 15 2 14,33 8 1 7,67 11 7 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 59 21 52,01 321,470 3 13 30 30 2647

14 289 BÜLENT BARIŞ SOLMAZ7A 15 4 13,67 11 4 9,67 6 1 5,67 12 7 9,67 5 4 3,67 6 4 4,67 55 24 47,02 312,203 5 14 35 35 2908

15 152 FATMA BAHADIR 7A 16 4 14,67 12 6 10,00 9 1 8,67 10 8 7,33 5 4 3,67 5 5 3,33 57 28 47,67 308,560 6 15 37 37 3003

16 174 MERT YİĞİT 7A 13 7 10,67 14 3 13,00 9 1 8,67 9 9 6,00 5 5 3,33 6 4 4,67 56 29 46,34 303,130 7 16 39 39 3152

17 37 AYET LLH  EKMEKÇİ 7B 12 8 9,33 14 6 12,00 8 2 7,33 10 9 7,00 6 4 4,67 6 4 4,67 56 33 45,00 295,630 4 17 43 43 3370

18 460 TUBA HATUN ARMUT 7C 14 6 12,00 12 8 9,33 9 1 8,67 10 10 6,67 7 3 6,00 6 4 4,67 58 32 47,34 294,160 7 18 45 45 3411

19 70 ELİF ERÇETİN 7C 12 8 9,33 12 6 10,00 8 2 7,33 11 9 8,00 5 5 3,33 6 4 4,67 54 34 42,66 285,660 8 19 48 48 3645

20 308 SEMANUR ÇELİK 7B 10 10 6,67 13 6 11,00 9 1 8,67 11 9 8,00 6 4 4,67 5 5 3,33 54 35 42,34 280,770 5 20 50 50 3777

21 240 ZELİHA AVA 7B 10 8 7,33 6 7 3,67 9 1 8,67 15 2 14,33 9 1 8,67 5 4 3,67 54 23 46,34 279,210 6 21 53 53 3822

22 202 RABİANUR YİĞİT 7B 11 7 8,67 13 5 11,33 3 6 1,00 10 9 7,00 7 3 6,00 5 5 3,33 49 35 37,33 276,703 7 22 55 55 3877

23 227 YALÇIN YALÇIN 7A 7 13 2,67 12 7 9,67 7 3 6,00 13 5 11,33 5 5 3,33 7 3 6,00 51 36 39,00 269,470 8 23 58 58 4077

24 197 ÖMER KUŞÇU 7A 8 12 4,00 17 3 16,00 7 3 6,00 9 11 5,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 46 44 31,33 265,640 9 24 60 60 4199

25 210 SUDE MADEN 7A 7 9 4,00 15 4 13,67 7 2 6,33 8 9 5,00 4 5 2,33 5 1 4,67 46 30 36,00 262,880 10 25 62 62 4278

26 180 MERT DEMİR 7C 12 8 9,33 9 11 5,33 7 3 6,00 10 10 6,67 7 3 6,00 6 4 4,67 51 39 38,00 249,960 9 26 67 67 4676

27 54 AYŞE KARAASLAN 7C 16 4 14,67 5 15 0,00 5 5 3,33 11 9 8,00 6 4 4,67 5 5 3,33 48 42 34,00 239,133 10 27 75 75 5008

28 309 İSMAİL ŞAHAN 7A 11 8 8,33 9 10 5,67 7 2 6,33 10 9 7,00 6 4 4,67 3 7 0,67 46 40 32,67 238,683 11 28 76 76 5026

29 211 SUDE YILDIZ 7C 11 8 8,33 11 6 9,00 4 6 2,00 6 9 3,00 4 6 2,00 5 4 3,67 41 39 28,00 232,433 11 29 79 79 5216

30 187 MUSTAFA BİLEN 7A 9 10 5,67 10 8 7,33 6 3 5,00 9 9 6,00 4 6 2,00 4 6 2,00 42 42 28,00 226,523 12 30 80 80 5396

31 209 SENEM KAVUN 7C 12 7 9,67 8 8 5,33 7 3 6,00 6 14 1,33 8 2 7,33 5 5 3,33 46 39 32,99 221,263 12 31 82 82 5558

32 307 İSMAİL PEKER 7A 7 13 2,67 11 9 8,00 9 0 9,00 8 12 4,00 8 2 7,33 4 6 2,00 47 42 33,00 221,127 13 32 83 83 5564

33 24 ALEYNA KOCA 7A 8 12 4,00 7 11 3,33 6 4 4,67 11 7 8,67 5 4 3,67 7 3 6,00 44 41 30,34 217,760 14 33 86 86 5680

34 303 ŞH İN YİĞİT 7A 10 8 7,33 6 10 2,67 9 1 8,67 8 9 5,00 7 2 6,33 5 3 4,00 45 33 34,00 216,770 15 34 87 87 5712

35 30 ASİYE KILIÇ 7A 12 7 9,67 6 12 2,00 7 2 6,33 8 10 4,67 5 3 4,00 6 4 4,67 44 38 31,34 215,403 16 35 88 88 5762

36 349 UĞUR TURGUT 7C 12 8 9,33 7 13 2,67 9 1 8,67 7 13 2,67 5 5 3,33 5 5 3,33 45 45 30,00 206,840 13 36 92 92 6051

37 216 UMUT ŞAHİN 7B 8 8 5,33 9 6 7,00 6 2 5,33 4 8 1,33 6 3 5,00 5 5 3,33 38 32 27,32 205,290 8 37 94 94 6103

38 0 YILMAZ BALCI 7C 11 9 8,00 5 14 0,33 7 3 6,00 10 10 6,67 6 4 4,67 5 5 3,33 44 45 29,00 205,117 14 38 95 95 6114

39 175 KÜRŞAT GÜRLER 7B 11 7 8,67 10 8 7,33 7 3 6,00 3 15 -2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 41 43 26,67 203,113 9 39 98 98 6178

40 121 EBRU AYTAÇ 7A 3 14 -1,67 8 11 4,33 5 5 3,33 11 7 8,67 4 6 2,00 5 5 3,33 36 48 19,99 185,127 17 40 105 105 6838

41 43 AYSEL NAZ ALTUN KARI7A 6 12 2,00 7 13 2,67 6 3 5,00 8 12 4,00 6 4 4,67 8 2 7,33 41 46 25,67 182,413 18 41 106 106 6956

42 179 UMUT ŞİMŞEK 7A 7 9 4,00 3 11 -0,67 6 4 4,67 11 5 9,33 5 4 3,67 2 8 -0,67 34 41 20,33 180,940 19 42 107 107 6997

43 335 SÜMEYYE GÖKDOĞAN 7B 8 12 4,00 4 14 -0,67 9 1 8,67 8 12 4,00 6 4 4,67 6 3 5,00 41 46 25,67 171,690 10 43 108 108 7322

44 143 ERKAN AYTAÇ 7A 8 12 4,00 8 12 4,00 4 6 2,00 7 13 2,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 34 56 15,33 170,480 20 44 109 109 7363

45 239 ZEHRAYYURDAGÜL 7B 7 6 5,00 6 9 3,00 5 1 4,67 6 11 2,33 4 4 2,67 1 6 -1,00 29 37 16,67 168,313 11 45 111 111 7441

46 280 ESMANUR DEMİR 7A 10 10 6,67 7 13 2,67 4 6 2,00 7 13 2,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 32 58 12,68 166,920 21 46 112 112 7491

47 298 DİLARA AYDIN 7B 11 9 8,00 7 12 3,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 33 56 14,33 156,463 12 47 119 119 7880

                                                1 / 2



OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR MUCUR Fatih Ortaokulu 7.Sınıf KDS-2 (702) 58 149 149 10707

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,06 10 9 7,05 6 3 5,32 10 9 6,49 5 5 3,57 5 5 3,22 46 40 32,71 240,100

Okul Ortalaması 10 9 7,38 10 8 7,20 7 3 5,75 9 10 5,65 6 4 4,58 5 5 3,52 47 38 34,08 241,390

KATILIMLAR

48 213 ŞEMŞETTİN YILMA* 7B 8 10 4,67 8 12 4,00 6 4 4,67 3 17 -2,67 5 4 3,67 5 5 3,33 35 52 17,67 156,220 13 48 120 120 7889

49 217 VOLKAN  ÖCAL 7A 6 14 1,33 8 10 4,67 3 7 0,67 6 14 1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 30 58 10,67 151,380 22 49 122 122 8092

50 157 FATMA KALE DER 7C 9 11 5,33 4 12 0,00 7 3 6,00 5 14 0,33 4 5 2,33 5 5 3,33 34 50 17,32 149,883 15 50 123 123 8142

51 495 SÜMEYYE DOĞANLI 7B 5 12 1,00 3 4 1,67 7 3 6,00 5 12 1,00 6 4 4,67 4 6 2,00 30 41 16,34 144,343 14 51 125 125 8367

52 173 İLKAY  GÜNEY 7B 8 8 5,33 3 12 -1,00 6 4 4,67 3 9 0,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 24 49 7,67 125,677 15 52 130 130 9121

53 234 EMRE ŞAHAN DF 7C 3 11 -0,67 3 6 1,00 3 3 2,00 3 5 1,33 6 1 5,67 1 5 -0,67 19 31 8,66 122,823 16 53 132 132 9226

54 287 ALPEREN BULUT 7A 9 11 5,33 5 15 0,00 6 4 4,67 3 17 -2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 29 61 8,66 122,547 23 54 133 133 9236

55 277 EYLÜL DEVECİ 7C 5 15 0,00 7 13 2,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 26 64 4,68 116,587 17 55 137 137 9455

56 171 HASAN S ERT 7C 4 16 -1,33 6 14 1,33 3 7 0,67 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 26 64 4,67 115,667 18 56 138 138 9494

57 117 CEM GÜNGÖR 7C 7 13 2,67 5 15 0,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 27 63 6,00 113,707 19 57 141 141 9573

58 194 N* İK ÜLĞER 7B 3 17 -2,67 6 14 1,33 6 4 4,67 4 16 -1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 27 63 6,00 103,693 16 58 144 144 9885
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