
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR MUCUR Fatih Ortaokulu 6.Sınıf KDS-2 (602) 36 85 85 6797

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 10 6,06 10 9 6,49 6 4 4,90 8 10 5,03 5 5 3,62 5 4 3,93 44 42 30,03 224,000

Okul Ortalaması 10 9 7,22 10 10 6,80 6 4 4,98 8 12 3,76 7 3 5,52 5 5 3,81 46 43 32,09 228,320

KATILIMLAR

1 88 KÜBRA METİN 6A 17 3 16,00 19 1 18,67 10 0 10,00 12 6 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 76 12 72,00 409,473 1 1 3 3 234

2 177 ASYA ÜNAL 6B 15 5 13,33 18 2 17,33 9 1 8,67 14 6 12,00 10 0 10,00 9 1 8,67 75 15 70,00 399,173 1 2 4 4 323

3 0 ECEM GÜLDİKEN 6A 14 6 12,00 18 2 17,33 8 2 7,33 12 8 9,33 9 1 8,67 9 1 8,67 70 20 63,33 372,893 2 3 7 7 588

4 442 MEHMET EMİR AYDOĞAN6B 16 4 14,67 18 2 17,33 7 3 6,00 11 9 8,00 9 1 8,67 7 3 6,00 68 22 60,67 370,773 2 4 9 9 611

5 67 BASRİ KILIÇ 6A 14 6 12,00 16 4 14,67 8 2 7,33 12 8 9,33 10 0 10,00 8 2 7,33 68 22 60,66 354,880 3 5 11 11 806

6 161 ÖZGE ÇİFTÇİ 6A 14 6 12,00 15 5 13,33 8 2 7,33 11 9 8,00 10 0 10,00 10 0 10,00 68 22 60,66 344,293 4 6 13 13 959

7 191 YASİN EREN DANACI 6A 16 2 15,33 18 1 17,67 8 2 7,33 6 14 1,33 9 1 8,67 5 5 3,33 62 25 53,66 335,483 5 7 14 14 1094

8 172 SUDE KORUYUCU 6B 14 6 12,00 11 9 8,00 8 2 7,33 14 3 13,00 10 0 10,00 8 2 7,33 65 22 57,66 331,517 3 8 15 15 1146

9 203 ZÜLEYHA DOĞAN 6B 13 7 10,67 14 6 12,00 6 4 4,67 11 9 8,00 9 1 8,67 7 3 6,00 60 30 50,01 313,400 4 9 16 16 1437

10 38 ELANUR LENGERLİ 6B 12 7 9,67 14 6 12,00 10 0 10,00 10 10 6,67 9 1 8,67 8 2 7,33 63 26 54,34 312,837 5 10 17 17 1448

11 189 UMUT KORUYUCU 6B 13 7 10,67 14 6 12,00 8 2 7,33 8 12 4,00 10 0 10,00 4 6 2,00 57 33 46,00 289,373 6 11 21 21 1802

12 2 ALEYNA MERCİMEK 6B 15 5 13,33 13 7 10,67 8 2 7,33 7 13 2,67 7 3 6,00 7 3 6,00 57 33 46,00 287,733 7 12 22 22 1821

13 120 MELİKE TÜTER 6B 11 9 8,00 12 8 9,33 8 2 7,33 9 11 5,33 9 1 8,67 5 5 3,33 54 36 41,99 266,413 8 13 25 25 2211

14 87 IŞIL ACIÖZ 6A 12 8 9,33 12 8 9,33 3 7 0,67 9 11 5,33 5 5 3,33 6 4 4,67 47 43 32,66 254,973 6 14 28 28 2425

15 83 HATİCE MERCİMEK 6A 13 7 10,67 12 8 9,33 10 0 10,00 4 16 -1,33 9 1 8,67 6 4 4,67 54 36 42,01 249,693 7 15 29 29 2525

16 15 AYŞE KAVUN 6A 9 11 5,33 12 8 9,33 8 2 7,33 8 12 4,00 8 2 7,33 4 6 2,00 49 41 35,32 240,387 8 16 31 31 2674

17 182 ŞAHANDE TAŞ 6B 10 10 6,67 10 10 6,67 4 5 2,33 9 11 5,33 9 1 8,67 5 5 3,33 47 42 33,00 233,687 9 17 33 33 2808

18 81 HASRET KARAASLAN 6B 13 7 10,67 9 11 5,33 7 3 6,00 6 14 1,33 8 2 7,33 6 4 4,67 49 41 35,33 229,093 10 18 34 34 2925

19 230 NİSAGÜL ÜNALDI 6B 13 7 10,67 5 15 0,00 7 3 6,00 9 11 5,33 4 6 2,00 4 6 2,00 42 48 26,00 201,107 11 19 38 38 3552

20 126 MERAL YILDIZ 6A 10 10 6,67 6 14 1,33 6 4 4,67 9 11 5,33 6 4 4,67 5 5 3,33 42 48 26,00 195,307 9 20 40 40 3692

21 134 NEHİR ERDİM 6A 9 10 5,67 9 9 6,00 7 2 6,33 2 5 0,33 4 6 2,00 3 0 3,00 34 32 23,33 190,343 10 21 43 43 3819

22 281 SULTAN GÜLDİKEN 6A 7 13 2,67 10 10 6,67 7 3 6,00 5 15 0,00 6 4 4,67 5 5 3,33 40 50 23,34 182,840 11 22 45 45 4015

23 198 YUSUF YOAAŞ 6A 6 14 1,33 7 12 3,00 4 6 2,00 10 10 6,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 33 56 14,33 170,183 12 23 48 48 4335

24 133 NECMETTN  KERSU 6B 6 14 1,33 6 14 1,33 6 4 4,67 9 11 5,33 7 3 6,00 4 6 2,00 38 52 20,66 168,253 12 24 49 49 4386

25 0 SEMA KAYA 6A 10 9 7,00 4 16 -1,33 9 1 8,67 7 13 2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 39 50 22,34 166,437 13 25 51 51 4440

26 127 METİN ARMUT 6A 7 13 2,67 7 11 3,33 7 3 6,00 6 14 1,33 7 3 6,00 1 9 -2,00 35 53 17,33 159,393 14 26 52 52 4625

27 26 CEMAL ÖZBEK 6A 6 14 1,33 10 10 6,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 26 64 4,67 143,587 15 27 59 59 5081

28 12 ARDA BOZKURT 6A 7 12 3,00 4 16 -1,33 7 3 6,00 6 14 1,33 5 5 3,33 5 5 3,33 34 55 15,66 136,863 16 28 62 62 5275

29 160 NETİCE IŞIK 6B 10 10 6,67 6 14 1,33 4 6 2,00 2 18 -4,00 4 6 2,00 5 5 3,33 31 59 11,33 133,613 13 29 64 64 5381

30 41 EMİRCAN GÜ AY 6A 5 15 0,00 6 14 1,33 2 8 -0,67 8 12 4,00 6 4 4,67 0 10 -3,33 27 63 6,00 131,293 17 30 65 65 5450

31 21 BÜNYAMİNAYAZ 6B 8 11 4,33 7 13 2,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 28 61 7,67 130,730 14 31 66 66 5472

32 80 HACIMEHMET ÖZDEMİR6A 5 15 0,00 9 11 5,33 5 5 3,33 1 19 -5,33 5 5 3,33 6 4 4,67 31 59 11,33 126,733 18 32 69 69 5579

33 188 UMUT ARMUT 6B 6 13 1,67 5 15 0,00 1 9 -2,00 5 15 0,00 3 7 0,67 4 6 2,00 24 65 2,34 110,277 15 33 72 72 6032

34 75 EREN KOCA 6B 5 15 0,00 2 18 -4,00 4 6 2,00 8 12 4,00 3 7 0,67 5 5 3,33 27 63 6,00 107,680 16 34 75 75 6092

35 350 TANER AVA 6A 6 14 1,33 2 18 -4,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 23 67 0,66 87,800 19 35 80 80 6467

36 76 EZGİ NUR KAHRİMAN 6B 6 14 1,33 2 18 -4,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 23 67 0,67 81,133 17 36 83 83 6555
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