
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR MUCUR Fatih Ortaokulu 5.Sınıf KDS-2 (502) 40 71 71 7032

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sözel (DİN) Sayısal (FEN) Sözel (SOS) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 11 5,56 9 10 5,35 7 3 5,86 10 9 6,65 5 4 4,02 5 4 3,72 45 41 31,16 224,040

Okul Ortalaması 7 12 3,30 8 11 3,83 6 4 4,99 10 9 7,18 6 4 4,09 4 6 2,02 41 46 25,41 201,810

KATILIMLAR

1 253 KIYMET ZEYNEP ÖZÇELİ5B 15 5 13,33 17 2 16,33 10 0 10,00 20 0 20,00 10 0 10,00 7 3 6,00 79 10 75,66 434,050 1 1 2 2 68

2 259 MUSTAFA YILDIZ 5B 14 6 12,00 16 4 14,67 9 1 8,67 14 6 12,00 9 1 8,67 6 4 4,67 68 22 60,68 364,027 2 2 3 3 611

3 256 METEHAN MADEN 5B 12 8 9,33 16 3 15,00 10 0 10,00 15 5 13,33 8 1 7,67 6 3 5,00 67 20 60,33 361,573 3 3 5 5 645

4 235 GÖKÇE KOÇ 5B 8 12 4,00 17 3 16,00 7 3 6,00 19 1 18,67 7 3 6,00 6 4 4,67 64 26 55,34 360,960 4 4 6 6 652

5 195 ALEYNAS ARGIN 5A 10 10 6,67 11 9 8,00 10 0 10,00 16 4 14,67 7 3 6,00 7 3 6,00 61 29 51,34 308,747 1 5 7 7 1436

6 266 ÖMER FARUK EKMEKÇİ5A 12 8 9,33 12 8 9,33 5 3 4,00 15 5 13,33 6 4 4,67 4 6 2,00 54 34 42,66 302,240 2 6 8 8 1567

7 264 NURSİMA COŞGUN 5A 10 8 7,33 12 5 10,33 10 0 10,00 10 6 8,00 8 1 7,67 6 4 4,67 56 24 48,00 290,210 3 7 10 10 1787

8 263 NECİP KAZIM ÖCAL 5B 2 5 0,33 15 3 14,00 8 2 7,33 14 3 13,00 6 3 5,00 2 5 0,33 47 21 39,99 288,930 5 8 11 11 1817

9 228 EMRULLAH  SUNGURTEKİ5A 16 4 14,67 5 15 0,00 6 4 4,67 16 4 14,67 5 5 3,33 6 4 4,67 54 36 42,01 279,240 4 9 13 13 2004

10 276 ZEYNEP YOBAŞ 5B 10 8 7,33 8 8 5,33 7 3 6,00 12 5 10,33 7 2 6,33 5 2 4,33 49 28 39,65 260,440 6 10 14 14 2409

11 245 HELİN EKMEKCİ 5B 10 10 6,67 11 9 8,00 9 1 8,67 9 11 5,33 7 3 6,00 4 6 2,00 50 40 36,67 245,600 7 11 19 19 2700

12 282 GÜLBEN MERVE ŞEKER5A 6 10 2,67 9 9 6,00 7 3 6,00 12 3 11,00 5 3 4,00 5 5 3,33 44 33 33,00 238,957 5 12 22 22 2875

13 299 ÇETİN ARDA     YAVUZ 5A 4 16 -1,33 8 12 4,00 10 0 10,00 17 3 16,00 3 7 0,67 5 5 3,33 47 43 32,67 234,667 6 13 23 23 2968

14 274 YUSUF AVA 5A 12 8 9,33 5 14 0,33 9 1 8,67 13 7 10,67 6 4 4,67 1 8 -1,67 46 42 32,00 228,093 7 14 24 24 3136

15 273 ŞENTÜRK DEMİR 5B 10 10 6,67 9 11 5,33 9 1 8,67 8 11 4,33 6 4 4,67 4 6 2,00 46 43 31,67 220,017 8 15 25 25 3340

16 251 KADER BİLEN 5A 5 15 0,00 9 11 5,33 9 1 8,67 9 11 5,33 7 3 6,00 8 2 7,33 47 43 32,66 206,120 8 16 28 28 3662

17 247 İREM ÇİFTÇİ 5A 6 14 1,33 6 14 1,33 7 2 6,33 14 6 12,00 7 3 6,00 3 7 0,67 43 46 27,66 205,647 9 17 29 29 3669

18 260 MUHAMMET GÜÇER 5B 6 6 4,00 6 14 1,33 10 0 10,00 11 9 8,00 7 3 6,00 4 6 2,00 44 38 31,33 205,587 9 18 30 30 3672

19 267 RANASU EKİM 5B 8 11 4,33 4 1 3,67 4 4 2,67 8 3 7,00 7 1 6,67 0 4 -1,33 31 24 23,01 198,650 10 19 32 32 3862

20 221 DAVUT AYTAÇ 5B 7 12 3,00 10 8 7,33 2 6 0,00 8 11 4,33 5 5 3,33 3 7 0,67 35 49 18,66 194,927 11 20 34 34 3973

21 224 ELİF TAŞ 5B 3 17 -2,67 8 12 4,00 10 0 10,00 11 9 8,00 4 6 2,00 5 5 3,33 41 49 24,66 185,533 12 21 36 36 4225

22 268 SALİH YILDIZ 5A 13 7 10,67 3 17 -2,67 4 6 2,00 9 11 5,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 39 51 21,99 180,653 10 22 38 38 4347

23 218 CAN ARMUT 5B 8 9 5,00 5 13 0,67 3 7 0,67 10 9 7,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 31 53 13,34 169,867 13 23 39 39 4605

24 275 YUSUF YURDAGÜL 5A 7 13 2,67 4 14 -0,67 5 3 4,00 9 9 6,00 7 2 6,33 4 4 2,67 36 45 21,00 166,353 11 24 40 40 4712

25 250 İSMET ERSAN 5B 6 14 1,33 2 9 -1,00 7 3 6,00 11 7 8,67 3 6 1,00 4 6 2,00 33 45 18,00 164,843 14 25 41 41 4765

26 255 MAHMUT ESAT ÖZCAN5A 4 16 -1,33 6 14 1,33 6 4 4,67 10 10 6,67 5 5 3,33 6 4 4,67 37 53 19,34 163,307 12 26 43 43 4813

27 271 SERHAT  MERT 5A 8 12 4,00 6 14 1,33 7 3 6,00 7 13 2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 34 56 15,33 155,987 13 27 45 45 5012

28 237 GÜLŞAH TAŞDEMİR 5B 9 11 5,33 7 13 2,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 5 5 3,33 3 7 0,67 32 58 12,67 147,427 15 28 46 46 5246

29 244 HATİCE YILMAZ 5A 4 14 -0,67 7 12 3,00 4 6 2,00 8 12 4,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 30 57 10,99 146,763 14 29 47 47 5267

30 236 GÜLÇİN YILDIZ 5A 7 13 2,67 4 16 -1,33 4 6 2,00 7 13 2,67 5 4 3,67 6 4 4,67 33 56 14,35 139,320 15 30 51 51 5486

31 279 BATINŞŞAHİN 5B 4 16 -1,33 6 11 2,33 7 11 3,33 3 7 0,67 4 5 2,33 24 50 7,33 133,493 16 31 55 55 5650

32 238 HACER ÜNSAL 5B 4 16 -1,33 6 14 1,33 4 6 2,00 7 13 2,67 4 6 2,00 3 7 0,67 28 62 7,34 125,413 17 32 59 59 5887

33 283 SEMA NUR DEMİ R 5A 5 15 0,00 8 12 4,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 26 64 4,67 121,520 16 33 60 60 5999

34 225 DOĞAN KALENDER 5A 5 15 0,00 3 17 -2,67 6 4 4,67 8 12 4,00 6 4 4,67 2 7 -0,33 30 59 10,34 120,390 17 34 61 61 6025

35 262 NAZLI TURAN 5B 4 16 -1,33 4 16 -1,33 6 4 4,67 6 14 1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 27 63 6,01 105,333 18 35 64 64 6439

36 241 H*LİT ALTUN  RI 5B 1 19 -5,33 4 16 -1,33 2 8 -0,67 11 9 8,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 22 68 -0,66 105,187 19 36 65 65 6443

37 261 MUSTAFA ÜNSAL 5B 5 15 0,00 5 15 0,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 22 68 -0,66 94,040 20 37 66 66 6643

38 13 AYNUR *T AÇ 5B 1 19 -5,33 5 15 0,00 2 7 -0,33 5 15 0,00 5 5 3,33 3 7 0,67 21 68 -1,66 80,140 21 38 67 67 6836

39 166 SALİH İLBARIŞ 5A 3 17 -2,67 4 16 -1,33 1 9 -2,00 4 16 -1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 21 69 -2,00 77,187 18 39 68 68 6866

40 205 BERATTERG İN 5A 6 14 1,33 0 20 -6,67 3 7 0,67 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 18 72 -6,01 61,133 19 40 71 71 6946
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