
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR MUCUR Fatih Ortaokulu 8.SINIF LGS KA-2 (8002) 50 223 223 1696

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 9 7,75 4 4 2,34 5 3 4,39 4 4 2,99 7 10 3,28 8 8 5,35 39 38 26,10 208,550

Okul Ortalaması 13 6 11,09 4 5 2,55 8 2 7,39 6 4 4,39 7 8 4,61 11 8 8,78 49 32 38,81 261,380

KATILIMLAR

1 0 RABİA     GÜNEŞ 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 16 1 15,67 18 2 17,33 82 5 80,34 447,430 1 1 2 2 7

2 0 FADİME    KILIÇ 8A 19 1 18,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 17 1 16,67 15 5 13,33 77 11 73,34 424,073 2 2 7 7 23

3 0 CEYDA     KILIÇ 8A 16 4 14,67 4 5 2,33 10 0 10,00 9 1 8,67 16 4 14,67 16 4 14,67 71 18 65,01 391,680 3 3 13 13 65

4 0 CEYLAN    DOĞAN 8A 17 1 16,67 6 3 5,00 10 0 10,00 8 1 7,67 12 5 10,33 15 5 13,33 68 15 63,00 368,293 4 4 17 17 117

5 0 YUSUF     YILDIRIM 8A 17 2 16,33 7 1 6,67 10 0 10,00 9 1 8,67 13 3 12,00 13 7 10,67 69 14 64,34 367,783 5 5 18 18 119

6 0 BÜŞRA     AKINTI 8A 15 2 14,33 8 1 7,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 8 6,33 19 1 18,67 70 13 65,67 367,140 6 6 20 20 121

7 0 SİBEL     KAHRAMAN 8A 15 5 13,33 6 2 5,33 8 2 7,33 7 3 6,00 14 3 13,00 15 4 13,67 65 19 58,66 363,620 7 7 22 22 127

8 0 SİNEM     SERİT 8A 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 2 9,33 16 4 14,67 65 17 59,33 351,947 8 8 25 25 162

9 0 ESMA      TAŞ 8A 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 7 7,67 17 3 16,00 68 19 61,67 349,297 9 9 26 26 171

10 0 DİLAN     KARACA 8A 14 6 12,00 2 6 0,00 10 0 10,00 8 2 7,33 11 5 9,33 16 4 14,67 61 23 53,33 336,187 10 10 31 31 199

11 0 HACER     YILMAZ 8A 16 3 15,00 3 5 1,33 10 0 10,00 6 4 4,67 11 7 8,67 15 5 13,33 61 24 53,00 336,003 11 11 32 32 200

12 0 ARZU MELEKSOLMAZ 8A 16 4 14,67 6 3 5,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 8 7,33 14 6 12,00 64 23 56,34 330,927 12 12 34 34 216

13 0 SAMİ      TİFLİZ 8A 15 3 14,00 9 0 9,00 10 0 10,00 9 1 8,67 7 6 5,00 15 5 13,33 65 15 60,00 329,170 13 13 35 35 220

14 0 MAHİR     ŞAHİN 8A 14 4 12,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 4 8,67 13 7 10,67 64 18 58,01 329,160 14 14 36 36 221

15 0 ARZU      ŞAHİN 8A 14 6 12,00 1 5 -0,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 4 8,67 15 5 13,33 58 22 50,67 323,687 15 15 41 41 240

16 0 İSMAİL    ÖZKAYA 8A 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 4 8 1,33 18 2 17,33 63 19 56,67 323,107 16 16 44 44 245

17 0 BERAN     TAŞ 8A 16 4 14,67 6 4 4,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 9 7,00 13 7 10,67 63 26 54,34 320,077 17 17 47 47 257

18 0 ALİ       ÇETİN 8A 14 6 12,00 2 6 0,00 8 2 7,33 7 3 6,00 11 5 9,33 14 6 12,00 56 28 46,66 313,853 18 18 53 53 287

19 0 BAYRAM    ÖZDEMİR 8A 16 2 15,33 7 1 6,67 9 0 9,00 8 1 7,67 3 4 1,67 14 5 12,33 57 13 52,67 300,217 19 19 56 56 331

20 0 BERKAY    AYDIN 8A 15 5 13,33 3 7 0,67 7 3 6,00 0 8 -2,67 9 10 5,67 17 3 16,00 51 36 39,00 299,257 20 20 59 59 338

21 0 YASEMİN   ÖZER 8A 14 2 13,33 3 1 2,67 8 1 7,67 5 3 4,00 9 2 8,33 11 6 9,00 50 15 45,00 298,193 21 21 63 63 344

22 0 HAVVA     DEMİRTAŞ 8B 17 3 16,00 4 6 2,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 10 6,67 9 11 5,33 57 33 46,00 287,547 1 22 77 77 397

23 0 SUDENAZ   ÇAKIR 8B 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 5 15 0,00 12 8 9,33 59 31 48,66 275,520 2 23 87 87 451

24 0 BENGÜ     TAŞ 8B 16 4 14,67 4 6 2,00 10 0 10,00 8 2 7,33 9 11 5,33 9 11 5,33 56 34 44,66 274,373 3 24 88 88 459

25 0 GÜRKAN    KAHRAMAN8C 15 2 14,33 1 3 0,00 6 1 5,67 7 2 6,33 4 6 2,00 12 5 10,33 45 19 38,66 265,697 1 25 91 91 493

26 0 SILA      MERCİMEK 8B 11 9 8,00 5 5 3,33 9 1 8,67 5 5 3,33 10 10 6,67 10 10 6,67 50 40 36,67 248,987 4 26 101 101 578

27 0 BAHAR     VURAL 8B 14 6 12,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 6 13 1,67 12 8 9,33 41 48 25,00 226,037 5 27 120 120 703

28 0 ONUR      AKGEYİK 8B 15 5 13,33 3 6 1,00 7 3 6,00 7 3 6,00 1 19 -5,33 14 6 12,00 47 42 33,00 223,387 6 28 123 123 718

29 0 CEMAL     AYTAÇ 8B 15 5 13,33 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 3 17 -2,67 11 9 8,00 47 43 32,66 218,867 7 29 126 126 743

30 0 MEHMET    DEMİRÖZ 8C 11 5 9,33 1 6 -1,00 7 3 6,00 4 6 2,00 8 5 6,33 7 13 2,67 38 38 25,33 215,830 2 30 130 130 764

31 0 MEHMETMERTŞİMŞEK 8C 11 8 8,33 3 4 1,67 7 3 6,00 3 4 1,67 3 4 1,67 10 10 6,67 37 33 26,01 206,617 3 31 136 136 814

32 0 NEŞET     ASLAN 8B 13 7 10,67 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 2 3 1,00 8 12 4,00 40 35 28,34 205,017 8 32 138 138 821

33 0 FATİ NUR  BULUT 8C 8 11 4,33 6 4 4,67 8 2 7,33 4 4 2,67 10 9 7,00 6 14 1,33 42 44 27,33 201,680 4 33 141 141 834

34 0 SENA      ÖCAL 8C 12 8 9,33 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 3 11 -0,67 10 10 6,67 40 44 25,33 197,100 5 34 144 144 854

35 0 KİBAR     TOK 8A 9 11 5,33 2 8 -0,67 9 1 8,67 5 5 3,33 5 15 0,00 11 9 8,00 41 49 24,66 192,027 22 35 146 146 879

36 0 NİSA      ÇETİNKAYA 8C 10 3 9,00 2 3 1,00 7 2 6,33 4 6 2,00 2 7 -0,33 7 6 5,00 32 27 23,00 187,490 6 36 152 152 904

37 0 YAVUZ     KARAGAÇ 8C 11 7 8,67 3 4 1,67 4 5 2,33 0 3 -1,00 4 10 0,67 9 11 5,33 31 40 17,67 182,297 7 37 155 155 935

38 0 NAZİFE    YURTERİ 8C 9 7 6,67 2 5 0,33 5 5 3,33 3 5 1,33 1 11 -2,67 11 5 9,33 31 38 18,32 177,060 8 38 162 162 959

39 0 BEYZA     DOĞANLI 8C 8 4 6,67 3 3 2,00 9 1 8,67 2 4 0,67 2 10 -1,33 8 7 5,67 32 29 22,35 175,923 9 39 164 164 964

40 0 NURGÜLL   YILMAZ 8C 8 9 5,00 1 5 -0,67 4 5 2,33 3 5 1,33 7 7 4,67 6 11 2,33 29 42 14,99 174,300 10 40 166 166 972

41 0 ŞEREF     KORKMAZ 8C 10 6 8,00 2 5 0,33 3 5 1,33 1 5 -0,67 2 5 0,33 8 8 5,33 26 34 14,65 173,383 11 41 168 168 975

42 0 UFUK      YURTERİ 8B 13 7 10,67 0 7 -2,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 29 38 16,34 172,667 9 42 169 169 978

43 0 MERVE     DEMİR 8B 8 12 4,00 3 7 0,67 9 1 8,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 7 13 2,67 36 54 18,01 166,907 10 43 172 172 1004

44 0 TUĞÇE     KARACA 8C 11 8 8,33 1 7 -1,33 6 2 5,33 3 4 1,67 5 9 2,00 4 12 0,00 30 42 16,00 164,880 12 44 173 173 1016

45 0 CEYLAN    ARMUT 8B 10 10 6,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 34 56 15,34 161,160 11 45 177 177 1030

46 0 İLKER     ASLAN 8B 9 11 5,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 33 57 13,99 158,987 12 46 179 179 1043

47 0 ESMANUR   TOPAN 8B 6 14 1,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 8 12 4,00 6 14 1,33 29 61 8,66 142,867 13 47 192 192 1139
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR MUCUR Fatih Ortaokulu 8.SINIF LGS KA-2 (8002) 50 223 223 1696

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 9 7,75 4 4 2,34 5 3 4,39 4 4 2,99 7 10 3,28 8 8 5,35 39 38 26,10 208,550

Okul Ortalaması 13 6 11,09 4 5 2,55 8 2 7,39 6 4 4,39 7 8 4,61 11 8 8,78 49 32 38,81 261,380

KATILIMLAR

48 0 TAMER     CANLIER 8B 7 13 2,67 1 9 -2,00 8 2 7,33 7 3 6,00 3 17 -2,67 8 12 4,00 34 56 15,33 139,720 14 48 195 195 1157

49 0 AYŞEGÜL   IŞIK 8B 7 10 3,67 2 6 0,00 8 1 7,67 0 8 -2,67 3 14 -1,67 5 12 1,00 25 51 8,00 120,177 15 49 203 203 1252
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8  SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR MUCUR Fatih Ortaokulu 8.SINIF LGS KA-2 (8002) 50 223 223 1696

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 9 7,75 4 4 2,34 5 3 4,39 4 4 2,99 7 10 3,28 8 8 5,35 39 38 26,10 208,550

Okul Ortalaması 13 6 11,09 4 5 2,55 8 2 7,39 6 4 4,39 7 8 4,61 11 8 8,78 49 32 38,81 261,380

SINIF: 8 

KATILIMLAR
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8A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR MUCUR Fatih Ortaokulu 8.SINIF LGS KA-2 (8002) 50 223 223 1696

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 9 7,75 4 4 2,34 5 3 4,39 4 4 2,99 7 10 3,28 8 8 5,35 39 38 26,10 208,550

Okul Ortalaması 13 6 11,09 4 5 2,55 8 2 7,39 6 4 4,39 7 8 4,61 11 8 8,78 49 32 38,81 261,380

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 0 RABİA     GÜNEŞ 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 16 1 15,67 18 2 17,33 82 5 80,34 447,430 1 1 2 2 7

2 0 FADİME    KILIÇ 8A 19 1 18,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 17 1 16,67 15 5 13,33 77 11 73,34 424,073 2 2 7 7 23

3 0 CEYDA     KILIÇ 8A 16 4 14,67 4 5 2,33 10 0 10,00 9 1 8,67 16 4 14,67 16 4 14,67 71 18 65,01 391,680 3 3 13 13 65

4 0 CEYLAN    DOĞAN 8A 17 1 16,67 6 3 5,00 10 0 10,00 8 1 7,67 12 5 10,33 15 5 13,33 68 15 63,00 368,293 4 4 17 17 117

5 0 YUSUF     YILDIRIM 8A 17 2 16,33 7 1 6,67 10 0 10,00 9 1 8,67 13 3 12,00 13 7 10,67 69 14 64,34 367,783 5 5 18 18 119

6 0 BÜŞRA     AKINTI 8A 15 2 14,33 8 1 7,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 8 6,33 19 1 18,67 70 13 65,67 367,140 6 6 20 20 121

7 0 SİBEL     KAHRAMAN 8A 15 5 13,33 6 2 5,33 8 2 7,33 7 3 6,00 14 3 13,00 15 4 13,67 65 19 58,66 363,620 7 7 22 22 127

8 0 SİNEM     SERİT 8A 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 2 9,33 16 4 14,67 65 17 59,33 351,947 8 8 25 25 162

9 0 ESMA      TAŞ 8A 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 7 7,67 17 3 16,00 68 19 61,67 349,297 9 9 26 26 171

10 0 DİLAN     KARACA 8A 14 6 12,00 2 6 0,00 10 0 10,00 8 2 7,33 11 5 9,33 16 4 14,67 61 23 53,33 336,187 10 10 31 31 199

11 0 HACER     YILMAZ 8A 16 3 15,00 3 5 1,33 10 0 10,00 6 4 4,67 11 7 8,67 15 5 13,33 61 24 53,00 336,003 11 11 32 32 200

12 0 ARZU MELEKSOLMAZ 8A 16 4 14,67 6 3 5,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 8 7,33 14 6 12,00 64 23 56,34 330,927 12 12 34 34 216

13 0 SAMİ      TİFLİZ 8A 15 3 14,00 9 0 9,00 10 0 10,00 9 1 8,67 7 6 5,00 15 5 13,33 65 15 60,00 329,170 13 13 35 35 220

14 0 MAHİR     ŞAHİN 8A 14 4 12,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 4 8,67 13 7 10,67 64 18 58,01 329,160 14 14 36 36 221

15 0 ARZU      ŞAHİN 8A 14 6 12,00 1 5 -0,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 4 8,67 15 5 13,33 58 22 50,67 323,687 15 15 41 41 240

16 0 İSMAİL    ÖZKAYA 8A 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 4 8 1,33 18 2 17,33 63 19 56,67 323,107 16 16 44 44 245

17 0 BERAN     TAŞ 8A 16 4 14,67 6 4 4,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 9 7,00 13 7 10,67 63 26 54,34 320,077 17 17 47 47 257

18 0 ALİ       ÇETİN 8A 14 6 12,00 2 6 0,00 8 2 7,33 7 3 6,00 11 5 9,33 14 6 12,00 56 28 46,66 313,853 18 18 53 53 287

19 0 BAYRAM    ÖZDEMİR 8A 16 2 15,33 7 1 6,67 9 0 9,00 8 1 7,67 3 4 1,67 14 5 12,33 57 13 52,67 300,217 19 19 56 56 331

20 0 BERKAY    AYDIN 8A 15 5 13,33 3 7 0,67 7 3 6,00 0 8 -2,67 9 10 5,67 17 3 16,00 51 36 39,00 299,257 20 20 59 59 338

21 0 YASEMİN   ÖZER 8A 14 2 13,33 3 1 2,67 8 1 7,67 5 3 4,00 9 2 8,33 11 6 9,00 50 15 45,00 298,193 21 21 63 63 344

22 0 KİBAR     TOK 8A 9 11 5,33 2 8 -0,67 9 1 8,67 5 5 3,33 5 15 0,00 11 9 8,00 41 49 24,66 192,027 22 35 146 146 879
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8B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR MUCUR Fatih Ortaokulu 8.SINIF LGS KA-2 (8002) 50 223 223 1696

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 9 7,75 4 4 2,34 5 3 4,39 4 4 2,99 7 10 3,28 8 8 5,35 39 38 26,10 208,550

Okul Ortalaması 13 6 11,09 4 5 2,55 8 2 7,39 6 4 4,39 7 8 4,61 11 8 8,78 49 32 38,81 261,380

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 0 HAVVA     DEMİRTAŞ 8B 17 3 16,00 4 6 2,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 10 6,67 9 11 5,33 57 33 46,00 287,547 1 22 77 77 397

2 0 SUDENAZ   ÇAKIR 8B 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 5 15 0,00 12 8 9,33 59 31 48,66 275,520 2 23 87 87 451

3 0 BENGÜ     TAŞ 8B 16 4 14,67 4 6 2,00 10 0 10,00 8 2 7,33 9 11 5,33 9 11 5,33 56 34 44,66 274,373 3 24 88 88 459

4 0 SILA      MERCİMEK 8B 11 9 8,00 5 5 3,33 9 1 8,67 5 5 3,33 10 10 6,67 10 10 6,67 50 40 36,67 248,987 4 26 101 101 578

5 0 BAHAR     VURAL 8B 14 6 12,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 6 13 1,67 12 8 9,33 41 48 25,00 226,037 5 27 120 120 703

6 0 ONUR      AKGEYİK 8B 15 5 13,33 3 6 1,00 7 3 6,00 7 3 6,00 1 19 -5,33 14 6 12,00 47 42 33,00 223,387 6 28 123 123 718

7 0 CEMAL     AYTAÇ 8B 15 5 13,33 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 3 17 -2,67 11 9 8,00 47 43 32,66 218,867 7 29 126 126 743

8 0 NEŞET     ASLAN 8B 13 7 10,67 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 2 3 1,00 8 12 4,00 40 35 28,34 205,017 8 32 138 138 821

9 0 UFUK      YURTERİ 8B 13 7 10,67 0 7 -2,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 29 38 16,34 172,667 9 42 169 169 978

10 0 MERVE     DEMİR 8B 8 12 4,00 3 7 0,67 9 1 8,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 7 13 2,67 36 54 18,01 166,907 10 43 172 172 1004

11 0 CEYLAN    ARMUT 8B 10 10 6,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 34 56 15,34 161,160 11 45 177 177 1030

12 0 İLKER     ASLAN 8B 9 11 5,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 33 57 13,99 158,987 12 46 179 179 1043

13 0 ESMANUR   TOPAN 8B 6 14 1,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 8 12 4,00 6 14 1,33 29 61 8,66 142,867 13 47 192 192 1139

14 0 TAMER     CANLIER 8B 7 13 2,67 1 9 -2,00 8 2 7,33 7 3 6,00 3 17 -2,67 8 12 4,00 34 56 15,33 139,720 14 48 195 195 1157

15 0 AYŞEGÜL   IŞIK 8B 7 10 3,67 2 6 0,00 8 1 7,67 0 8 -2,67 3 14 -1,67 5 12 1,00 25 51 8,00 120,177 15 49 203 203 1252

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR MUCUR Fatih Ortaokulu 8.SINIF LGS KA-2 (8002) 50 223 223 1696

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 9 7,75 4 4 2,34 5 3 4,39 4 4 2,99 7 10 3,28 8 8 5,35 39 38 26,10 208,550

Okul Ortalaması 13 6 11,09 4 5 2,55 8 2 7,39 6 4 4,39 7 8 4,61 11 8 8,78 49 32 38,81 261,380

SINIF: 8C

KATILIMLAR

1 0 GÜRKAN    KAHRAMAN8C 15 2 14,33 1 3 0,00 6 1 5,67 7 2 6,33 4 6 2,00 12 5 10,33 45 19 38,66 265,697 1 25 91 91 493

2 0 MEHMET    DEMİRÖZ 8C 11 5 9,33 1 6 -1,00 7 3 6,00 4 6 2,00 8 5 6,33 7 13 2,67 38 38 25,33 215,830 2 30 130 130 764

3 0 MEHMETMERTŞİMŞEK 8C 11 8 8,33 3 4 1,67 7 3 6,00 3 4 1,67 3 4 1,67 10 10 6,67 37 33 26,01 206,617 3 31 136 136 814

4 0 FATİ NUR  BULUT 8C 8 11 4,33 6 4 4,67 8 2 7,33 4 4 2,67 10 9 7,00 6 14 1,33 42 44 27,33 201,680 4 33 141 141 834

5 0 SENA      ÖCAL 8C 12 8 9,33 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 3 11 -0,67 10 10 6,67 40 44 25,33 197,100 5 34 144 144 854

6 0 NİSA      ÇETİNKAYA 8C 10 3 9,00 2 3 1,00 7 2 6,33 4 6 2,00 2 7 -0,33 7 6 5,00 32 27 23,00 187,490 6 36 152 152 904

7 0 YAVUZ     KARAGAÇ 8C 11 7 8,67 3 4 1,67 4 5 2,33 0 3 -1,00 4 10 0,67 9 11 5,33 31 40 17,67 182,297 7 37 155 155 935

8 0 NAZİFE    YURTERİ 8C 9 7 6,67 2 5 0,33 5 5 3,33 3 5 1,33 1 11 -2,67 11 5 9,33 31 38 18,32 177,060 8 38 162 162 959

9 0 BEYZA     DOĞANLI 8C 8 4 6,67 3 3 2,00 9 1 8,67 2 4 0,67 2 10 -1,33 8 7 5,67 32 29 22,35 175,923 9 39 164 164 964

10 0 NURGÜLL   YILMAZ 8C 8 9 5,00 1 5 -0,67 4 5 2,33 3 5 1,33 7 7 4,67 6 11 2,33 29 42 14,99 174,300 10 40 166 166 972

11 0 ŞEREF     KORKMAZ 8C 10 6 8,00 2 5 0,33 3 5 1,33 1 5 -0,67 2 5 0,33 8 8 5,33 26 34 14,65 173,383 11 41 168 168 975

12 0 TUĞÇE     KARACA 8C 11 8 8,33 1 7 -1,33 6 2 5,33 3 4 1,67 5 9 2,00 4 12 0,00 30 42 16,00 164,880 12 44 173 173 1016
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