
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR MUCUR Fatih Ortaokulu 6.Sınıf KA-1 (6001) 41 208 208 648

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,38 12 7 9,86 6 4 4,70 12 8 8,84 6 4 4,65 5 4 3,83 51 36 39,26 275,590

Okul Ortalaması 10 10 7,17 12 8 8,97 7 3 5,42 10 10 7,03 6 4 5,27 5 5 3,28 50 39 37,14 259,930

KATILIMLAR

1 161 ÖZGE ÇİFTÇİ 6A 15 5 13,33 19 1 18,67 10 0 10,00 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 80 10 76,67 432,667 1 1 10 10 48

2 159 MAVİŞ GÜLDİKEN 6A 16 4 14,67 17 3 16,00 9 1 8,67 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 78 12 74,01 419,480 2 2 13 13 70

3 177 ASYA ÜNAL 6B 13 7 10,67 18 2 17,33 10 0 10,00 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 77 13 72,67 415,653 1 3 15 15 79

4 88 KÜBRA METİN 6A 15 5 13,33 20 0 20,00 10 0 10,00 11 9 8,00 10 0 10,00 9 1 8,67 75 15 70,00 396,573 3 4 30 30 119

5 67 BASRİ KILIÇ 6A 14 6 12,00 19 1 18,67 9 1 8,67 12 8 9,33 10 0 10,00 10 0 10,00 74 16 68,67 389,187 4 5 39 39 135

6 203 ZÜLEYHA DOĞAN 6B 14 6 12,00 18 2 17,33 9 1 8,67 15 5 13,33 8 2 7,33 6 4 4,67 70 20 63,33 386,680 2 6 42 42 140

7 172 SUDE KORUYUCU 6B 12 8 9,33 17 3 16,00 10 0 10,00 16 4 14,67 9 1 8,67 7 3 6,00 71 19 64,67 379,573 3 7 50 50 157

8 38 ELANUR LENGERLİ 6B 12 7 9,67 17 3 16,00 10 0 10,00 12 8 9,33 10 0 10,00 7 3 6,00 68 21 61,00 353,717 4 8 69 69 207

9 87 IŞIL ACIÖZ 6A 12 8 9,33 18 2 17,33 8 2 7,33 13 7 10,67 6 4 4,67 5 5 3,33 62 28 52,66 348,507 5 9 72 72 213

10 442 MEHMET EMİR AYDOĞAN5B 11 9 8,00 17 3 16,00 9 1 8,67 12 8 9,33 8 2 7,33 8 2 7,33 65 25 56,66 341,173 1 10 76 76 232

11 189 UMUT KORUYUCU 6B 12 8 9,33 12 8 9,33 8 2 7,33 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 65 25 56,65 339,027 5 11 79 79 240

12 191 YASİN EREN DANACI 6A 11 9 8,00 17 3 16,00 9 1 8,67 12 8 9,33 8 2 7,33 6 4 4,67 63 27 54,00 335,493 6 12 83 83 251

13 126 MERAL YILDIZ 6A 13 7 10,67 14 5 12,33 9 1 8,67 13 7 10,67 8 2 7,33 7 3 6,00 64 25 55,67 334,957 7 13 84 84 254

14 120 MELİKE TÜTER 6B 16 4 14,67 14 6 12,00 8 2 7,33 11 9 8,00 8 2 7,33 5 5 3,33 62 28 52,66 329,813 6 14 87 87 265

15 182 ŞAHANDE TAŞ 6B 12 8 9,33 17 3 16,00 7 3 6,00 10 10 6,67 9 1 8,67 6 4 4,67 61 29 51,34 325,053 7 15 89 89 274

16 81 HASRET KARAASLAN 6B 12 8 9,33 14 6 12,00 9 1 8,67 12 8 9,33 6 4 4,67 7 3 6,00 60 30 50,00 313,827 8 16 92 92 287

17 73 HATİCE MERCİMEK 6A 12 8 9,33 12 8 9,33 8 2 7,33 13 7 10,67 7 3 6,00 9 1 8,67 61 29 51,33 309,547 8 17 94 94 294

18 2 ALEYNA MERCİMEK 6B 11 9 8,00 11 9 8,00 8 2 7,33 14 6 12,00 9 1 8,67 5 5 3,33 58 32 47,33 295,027 9 18 104 104 316

19 127 METİN ARMUT 6A 8 12 4,00 15 5 13,33 6 4 4,67 13 7 10,67 6 4 4,67 4 6 2,00 52 38 39,34 288,160 9 19 108 108 323

20 134 NEHİR ERDİM 6A 9 10 5,67 13 2 12,33 7 3 6,00 10 10 6,67 5 5 3,33 6 4 4,67 50 34 38,67 272,993 10 20 115 115 346

21 15 AYŞE KAVUN 6A 11 9 8,00 10 10 6,67 8 2 7,33 13 7 10,67 7 3 6,00 3 7 0,67 52 38 39,34 268,280 11 21 118 118 352

22 72 EFE İMAN 6B 6 14 1,33 9 8 6,33 9 1 8,67 13 7 10,67 10 0 10,00 4 6 2,00 51 36 39,00 245,123 10 22 131 131 386

23 198 YUSUF YOBAŞ 6A 12 8 9,33 12 8 9,33 7 3 6,00 6 14 1,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 46 44 31,32 235,040 12 23 137 137 404

24 12 ARDA BOZKURT 6A 12 8 9,33 11 9 8,00 6 4 4,67 4 16 -1,33 7 3 6,00 8 2 7,33 48 42 34,00 226,067 13 24 142 142 415

25 27 DURDANE   MERCİMEK6A 11 9 8,00 9 11 5,33 5 5 3,33 9 11 5,33 4 6 2,00 6 4 4,67 44 46 28,66 224,093 14 25 146 146 420

26 230 NİSAGÜL ÜNALDI 6B 9 11 5,33 10 10 6,67 5 5 3,33 10 10 6,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 42 48 26,00 220,493 11 26 149 149 426

27 168 SEMA KAYA 6A 13 7 10,67 7 13 2,67 7 3 6,00 5 15 0,00 6 4 4,67 5 5 3,33 43 47 27,34 196,400 15 27 160 160 457

28 350 TANER AVA 6A 7 13 2,67 9 10 5,67 8 2 7,33 8 12 4,00 4 6 2,00 5 5 3,33 41 48 25,00 196,157 16 28 161 161 458

29 13 AYNUR AYTAÇ 6B 8 12 4,00 10 10 6,67 4 6 2,00 8 11 4,33 3 7 0,67 2 7 -0,33 35 53 17,34 191,993 12 29 164 164 463

30 304 ZEYNEB ÖZCAN 6A 8 12 4,00 9 11 5,33 3 7 0,67 9 11 5,33 3 7 0,67 3 7 0,67 35 55 16,67 188,680 17 30 166 166 466

31 133 NECMETTİN KERSU 6B 11 9 8,00 7 13 2,67 4 6 2,00 8 12 4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 34 56 15,33 180,613 13 31 169 169 471

32 160 NETİCE IŞIK 6B 8 12 4,00 11 9 8,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 33 57 13,99 176,027 14 32 176 176 481

33 80 HACIMEHMET ÖZDEMİR6A 7 13 2,67 6 14 1,33 4 6 2,00 10 10 6,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 33 57 14,00 164,973 18 33 179 179 487

34 76 EZGİ NUR KAHRİMAN 6B 7 13 2,67 6 14 1,33 5 4 3,67 6 14 1,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 33 56 14,33 145,087 15 34 184 184 510

35 79 GÜLSÜN YILDIZ 6A 5 15 0,00 5 14 0,33 3 7 0,67 9 11 5,33 6 4 4,67 0 10 -3,33 28 61 7,67 134,450 19 35 188 188 529

36 21 BÜN*AMİNAYAZ 6B 8 12 4,00 6 14 1,33 1 9 -2,00 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 25 65 3,32 130,107 16 36 191 191 537

37 75 EREN KOCA 6B 8 12 4,00 4 16 -1,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 26 64 4,66 119,600 17 37 195 195 556

38 41 EMİRCAN GÜNAY   8 12 4,00 5 15 0,00 4 6 2,00 3 17 -2,67 5 4 3,67 3 7 0,67 28 61 7,67 116,320 1 38 197 197 569

39 188 UMUTARMUT 6B 8 12 4,00 4 16 -1,33 5 5 3,33 5 15 0,00 2 7 -0,33 2 7 -0,33 26 62 5,34 115,430 18 39 198 198 572

40 26 CEMAL ÖZBEK 6A 3 17 -2,67 7 13 2,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 22 68 -0,68 107,893 20 40 201 201 591

41 183 SONGÜLŞDEMİR 6B 5 15 0,00 2 18 -4,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 19 71 -4,67 67,107 19 41 207 207 640
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR MUCUR Fatih Ortaokulu 6.Sınıf KA-1 (6001) 41 208 208 648

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,38 12 7 9,86 6 4 4,70 12 8 8,84 6 4 4,65 5 4 3,83 51 36 39,26 275,590

Okul Ortalaması 10 10 7,17 12 8 8,97 7 3 5,42 10 10 7,03 6 4 5,27 5 5 3,28 50 39 37,14 259,930

KATILIMLAR
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   SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR MUCUR Fatih Ortaokulu 6.Sınıf KA-1 (6001) 41 208 208 648

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,38 12 7 9,86 6 4 4,70 12 8 8,84 6 4 4,65 5 4 3,83 51 36 39,26 275,590

Okul Ortalaması 10 10 7,17 12 8 8,97 7 3 5,42 10 10 7,03 6 4 5,27 5 5 3,28 50 39 37,14 259,930

SINIF:   

KATILIMLAR

1 41 EMİRCAN GÜNAY   8 12 4,00 5 15 0,00 4 6 2,00 3 17 -2,67 5 4 3,67 3 7 0,67 28 61 7,67 116,320 1 38 197 197 569
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5B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR MUCUR Fatih Ortaokulu 6.Sınıf KA-1 (6001) 41 208 208 648

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,38 12 7 9,86 6 4 4,70 12 8 8,84 6 4 4,65 5 4 3,83 51 36 39,26 275,590

Okul Ortalaması 10 10 7,17 12 8 8,97 7 3 5,42 10 10 7,03 6 4 5,27 5 5 3,28 50 39 37,14 259,930

SINIF: 5B

KATILIMLAR

1 442 MEHMET EMİR AYDOĞAN5B 11 9 8,00 17 3 16,00 9 1 8,67 12 8 9,33 8 2 7,33 8 2 7,33 65 25 56,66 341,173 1 10 76 76 232
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6A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR MUCUR Fatih Ortaokulu 6.Sınıf KA-1 (6001) 41 208 208 648

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,38 12 7 9,86 6 4 4,70 12 8 8,84 6 4 4,65 5 4 3,83 51 36 39,26 275,590

Okul Ortalaması 10 10 7,17 12 8 8,97 7 3 5,42 10 10 7,03 6 4 5,27 5 5 3,28 50 39 37,14 259,930

SINIF: 6A

KATILIMLAR

1 161 ÖZGE ÇİFTÇİ 6A 15 5 13,33 19 1 18,67 10 0 10,00 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 80 10 76,67 432,667 1 1 10 10 48

2 159 MAVİŞ GÜLDİKEN 6A 16 4 14,67 17 3 16,00 9 1 8,67 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 78 12 74,01 419,480 2 2 13 13 70

3 88 KÜBRA METİN 6A 15 5 13,33 20 0 20,00 10 0 10,00 11 9 8,00 10 0 10,00 9 1 8,67 75 15 70,00 396,573 3 4 30 30 119

4 67 BASRİ KILIÇ 6A 14 6 12,00 19 1 18,67 9 1 8,67 12 8 9,33 10 0 10,00 10 0 10,00 74 16 68,67 389,187 4 5 39 39 135

5 87 IŞIL ACIÖZ 6A 12 8 9,33 18 2 17,33 8 2 7,33 13 7 10,67 6 4 4,67 5 5 3,33 62 28 52,66 348,507 5 9 72 72 213

6 191 YASİN EREN DANACI 6A 11 9 8,00 17 3 16,00 9 1 8,67 12 8 9,33 8 2 7,33 6 4 4,67 63 27 54,00 335,493 6 12 83 83 251

7 126 MERAL YILDIZ 6A 13 7 10,67 14 5 12,33 9 1 8,67 13 7 10,67 8 2 7,33 7 3 6,00 64 25 55,67 334,957 7 13 84 84 254

8 73 HATİCE MERCİMEK 6A 12 8 9,33 12 8 9,33 8 2 7,33 13 7 10,67 7 3 6,00 9 1 8,67 61 29 51,33 309,547 8 17 94 94 294

9 127 METİN ARMUT 6A 8 12 4,00 15 5 13,33 6 4 4,67 13 7 10,67 6 4 4,67 4 6 2,00 52 38 39,34 288,160 9 19 108 108 323

10 134 NEHİR ERDİM 6A 9 10 5,67 13 2 12,33 7 3 6,00 10 10 6,67 5 5 3,33 6 4 4,67 50 34 38,67 272,993 10 20 115 115 346

11 15 AYŞE KAVUN 6A 11 9 8,00 10 10 6,67 8 2 7,33 13 7 10,67 7 3 6,00 3 7 0,67 52 38 39,34 268,280 11 21 118 118 352

12 198 YUSUF YOBAŞ 6A 12 8 9,33 12 8 9,33 7 3 6,00 6 14 1,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 46 44 31,32 235,040 12 23 137 137 404

13 12 ARDA BOZKURT 6A 12 8 9,33 11 9 8,00 6 4 4,67 4 16 -1,33 7 3 6,00 8 2 7,33 48 42 34,00 226,067 13 24 142 142 415

14 27 DURDANE   MERCİMEK6A 11 9 8,00 9 11 5,33 5 5 3,33 9 11 5,33 4 6 2,00 6 4 4,67 44 46 28,66 224,093 14 25 146 146 420

15 168 SEMA KAYA 6A 13 7 10,67 7 13 2,67 7 3 6,00 5 15 0,00 6 4 4,67 5 5 3,33 43 47 27,34 196,400 15 27 160 160 457

16 350 TANER AVA 6A 7 13 2,67 9 10 5,67 8 2 7,33 8 12 4,00 4 6 2,00 5 5 3,33 41 48 25,00 196,157 16 28 161 161 458

17 304 ZEYNEB ÖZCAN 6A 8 12 4,00 9 11 5,33 3 7 0,67 9 11 5,33 3 7 0,67 3 7 0,67 35 55 16,67 188,680 17 30 166 166 466

18 80 HACIMEHMET ÖZDEMİR6A 7 13 2,67 6 14 1,33 4 6 2,00 10 10 6,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 33 57 14,00 164,973 18 33 179 179 487

19 79 GÜLSÜN YILDIZ 6A 5 15 0,00 5 14 0,33 3 7 0,67 9 11 5,33 6 4 4,67 0 10 -3,33 28 61 7,67 134,450 19 35 188 188 529

20 26 CEMAL ÖZBEK 6A 3 17 -2,67 7 13 2,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 22 68 -0,68 107,893 20 40 201 201 591
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6B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR MUCUR Fatih Ortaokulu 6.Sınıf KA-1 (6001) 41 208 208 648

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,38 12 7 9,86 6 4 4,70 12 8 8,84 6 4 4,65 5 4 3,83 51 36 39,26 275,590

Okul Ortalaması 10 10 7,17 12 8 8,97 7 3 5,42 10 10 7,03 6 4 5,27 5 5 3,28 50 39 37,14 259,930

SINIF: 6B

KATILIMLAR

1 177 ASYA ÜNAL 6B 13 7 10,67 18 2 17,33 10 0 10,00 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 77 13 72,67 415,653 1 3 15 15 79

2 203 ZÜLEYHA DOĞAN 6B 14 6 12,00 18 2 17,33 9 1 8,67 15 5 13,33 8 2 7,33 6 4 4,67 70 20 63,33 386,680 2 6 42 42 140

3 172 SUDE KORUYUCU 6B 12 8 9,33 17 3 16,00 10 0 10,00 16 4 14,67 9 1 8,67 7 3 6,00 71 19 64,67 379,573 3 7 50 50 157

4 38 ELANUR LENGERLİ 6B 12 7 9,67 17 3 16,00 10 0 10,00 12 8 9,33 10 0 10,00 7 3 6,00 68 21 61,00 353,717 4 8 69 69 207

5 189 UMUT KORUYUCU 6B 12 8 9,33 12 8 9,33 8 2 7,33 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 65 25 56,65 339,027 5 11 79 79 240

6 120 MELİKE TÜTER 6B 16 4 14,67 14 6 12,00 8 2 7,33 11 9 8,00 8 2 7,33 5 5 3,33 62 28 52,66 329,813 6 14 87 87 265

7 182 ŞAHANDE TAŞ 6B 12 8 9,33 17 3 16,00 7 3 6,00 10 10 6,67 9 1 8,67 6 4 4,67 61 29 51,34 325,053 7 15 89 89 274

8 81 HASRET KARAASLAN 6B 12 8 9,33 14 6 12,00 9 1 8,67 12 8 9,33 6 4 4,67 7 3 6,00 60 30 50,00 313,827 8 16 92 92 287

9 2 ALEYNA MERCİMEK 6B 11 9 8,00 11 9 8,00 8 2 7,33 14 6 12,00 9 1 8,67 5 5 3,33 58 32 47,33 295,027 9 18 104 104 316

10 72 EFE İMAN 6B 6 14 1,33 9 8 6,33 9 1 8,67 13 7 10,67 10 0 10,00 4 6 2,00 51 36 39,00 245,123 10 22 131 131 386

11 230 NİSAGÜL ÜNALDI 6B 9 11 5,33 10 10 6,67 5 5 3,33 10 10 6,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 42 48 26,00 220,493 11 26 149 149 426

12 13 AYNUR AYTAÇ 6B 8 12 4,00 10 10 6,67 4 6 2,00 8 11 4,33 3 7 0,67 2 7 -0,33 35 53 17,34 191,993 12 29 164 164 463

13 133 NECMETTİN KERSU 6B 11 9 8,00 7 13 2,67 4 6 2,00 8 12 4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 34 56 15,33 180,613 13 31 169 169 471

14 160 NETİCE IŞIK 6B 8 12 4,00 11 9 8,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 33 57 13,99 176,027 14 32 176 176 481

15 76 EZGİ NUR KAHRİMAN 6B 7 13 2,67 6 14 1,33 5 4 3,67 6 14 1,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 33 56 14,33 145,087 15 34 184 184 510

16 21 BÜN*AMİNAYAZ 6B 8 12 4,00 6 14 1,33 1 9 -2,00 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 25 65 3,32 130,107 16 36 191 191 537

17 75 EREN KOCA 6B 8 12 4,00 4 16 -1,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 26 64 4,66 119,600 17 37 195 195 556

18 188 UMUTARMUT 6B 8 12 4,00 4 16 -1,33 5 5 3,33 5 15 0,00 2 7 -0,33 2 7 -0,33 26 62 5,34 115,430 18 39 198 198 572

19 183 SONGÜLŞDEMİR 6B 5 15 0,00 2 18 -4,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 19 71 -4,67 67,107 19 41 207 207 640
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