
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR MUCUR Fatih Ortaokulu 5.Sınıf KDS-1 (501) 42 201 302 5230

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sözel (DİN) Sayısal (FEN) Sözel (SOS) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 11 4,88 10 9 7,32 6 4 4,15 10 9 7,43 6 4 4,38 6 4 4,25 46 40 32,41 236,240

Okul Ortalaması 8 12 3,65 8 11 4,09 5 5 3,40 10 9 6,43 5 5 3,48 6 4 4,11 41 47 25,16 199,280

KATILIMLAR

1 253 KIYM* Z EYN*  ÖZÇELİ 5B 15 5 13,33 15 5 13,33 9 1 8,67 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 77 13 72,66 405,573 1 1 13 28 217

2 300 METEHAN MADEN 5B 15 5 13,33 17 2 16,33 9 1 8,67 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 74 15 69,00 393,023 2 2 22 40 334

3 235 GÖKÇE KOÇ 5B 13 7 10,67 14 6 12,00 9 1 8,67 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 74 16 68,67 383,480 3 3 26 44 418

4 365 NECİP KAZIM ÖCAL 5B 14 6 12,00 17 3 16,00 8 2 7,33 14 5 12,33 53 16 47,66 346,877 4 4 46 72 792

5 276 ZEYNEP YOBAŞ 5B 7 10 3,67 10 6 8,00 8 1 7,67 16 3 15,00 9 1 8,67 8 2 7,33 58 23 50,34 299,320 5 5 65 115 1476

6 259 MUSTAFA YILDIZ 5B 13 7 10,67 6 13 1,67 10 0 10,00 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 61 28 51,67 292,210 6 6 68 121 1567

7 264 NURSİMA COŞGUN 5A 10 10 6,67 10 7 7,67 9 1 8,67 13 7 10,67 7 3 6,00 9 1 8,67 58 29 48,35 287,523 1 7 73 126 1634

8 282 GÜLBEN MERVE ŞEKER5A 9 11 5,33 12 8 9,33 8 2 7,33 14 6 12,00 1 1 0,67 7 3 6,00 51 31 40,66 281,787 2 8 77 133 1717

9 274 YUSUF AVA 5A 7 13 2,67 12 8 9,33 6 4 4,67 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 55 35 43,33 278,787 1 9 81 138 1762

10 195 ALEYNA SARGIN 5A 9 11 5,33 10 10 6,67 7 3 6,00 14 5 12,33 6 4 4,67 8 2 7,33 54 35 42,33 273,857 3 10 88 147 1859

11 224 ELİF TAŞ 5B 9 11 5,33 11 9 8,00 7 3 6,00 11 9 8,00 8 2 7,33 6 4 4,67 52 38 39,33 257,453 7 11 96 156 2130

12 228 EMRULLAH SUNGURTEKİN5A 7 13 2,67 8 12 4,00 7 3 6,00 15 5 13,33 7 3 6,00 6 4 4,67 50 40 36,67 245,307 4 12 99 162 2333

13 245 HELİN EKMEKÇİ 5B 7 13 2,67 10 9 7,00 6 4 4,67 13 7 10,67 3 7 0,67 5 5 3,33 44 45 29,01 235,410 8 13 108 174 2503

14 251 KADER BİLEN 5A 4 16 -1,33 12 8 9,33 8 2 7,33 11 9 8,00 6 4 4,67 7 3 6,00 48 42 34,00 233,280 2 14 109 176 2537

15 166 SALİH İLBARIŞ 5A 12 8 9,33 7 13 2,67 1 9 -2,00 10 10 6,67 6 4 4,67 9 1 8,67 45 45 30,01 224,907 5 15 113 182 2677

16 269 SAMET KOÇER 5B 7 13 2,67 7 12 3,00 2 8 -0,67 13 7 10,67 6 4 4,67 5 5 3,33 40 49 23,67 207,183 9 16 122 193 2965

17 221 DAVUT AYTAÇ 5B 5 15 0,00 11 8 8,33 2 7 -0,33 11 9 8,00 29 39 16,00 199,130 10 17 128 203 3121

18 267 RANASU EKİM 5B 9 11 5,33 7 3 6,00 12 8 9,33 5 3 4,00 33 25 24,66 196,273 11 18 130 205 3170

19 260 MUHAMMET GÜÇER 5B 7 13 2,67 7 13 2,67 5 5 3,33 7 2 6,33 8 2 7,33 6 4 4,67 40 39 27,00 195,117 12 19 133 208 3194

20 247 İREM ÇİFTÇİ 5A 7 13 2,67 7 13 2,67 6 4 4,67 10 10 6,67 5 5 3,33 5 5 3,33 40 50 23,34 189,213 6 20 136 211 3281

21 273 ŞENTÜRK DEMİR 5B 6 14 1,33 10 10 6,67 5 5 3,33 9 11 5,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 36 54 17,99 189,133 13 21 137 212 3282

22 281 SULTAN GÜ DİKEN 5A 10 10 6,67 9 11 5,33 3 7 0,67 5 11 1,33 3 7 0,67 6 4 4,67 36 50 19,34 188,067 1 22 138 214 3301

23 299 ÇETİN ARDA YAVUZ 5A 7 13 2,67 7 13 2,67 5 5 3,33 9 11 5,33 5 5 3,33 6 4 4,67 39 51 22,00 182,307 7 23 143 220 3414

24 250 İSMET ERSAN 5B 7 13 2,67 6 14 1,33 5 5 3,33 10 9 7,00 4 6 2,00 3 7 0,67 35 54 17,00 171,950 14 24 149 229 3598

25 262 NAZLI TURAN 5B 10 10 6,67 7 13 2,67 3 7 0,67 6 14 1,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 35 55 16,67 170,933 15 25 152 232 3611

26 268 SALİH YILDIZ 5A 7 13 2,67 9 11 5,33 4 6 2,00 7 13 2,67 1 9 -2,00 1 4 -0,33 29 56 10,34 162,403 8 26 154 236 3782

27 218 CAN ARMUT 5B 8 12 4,00 8 12 4,00 4 6 2,00 6 14 1,33 26 44 11,33 157,100 16 27 160 245 3887

28 296 LEVENT YÜKSEL 5A 8 12 4,00 7 12 3,00 5 5 3,33 4 6 2,00 24 35 12,33 156,517 9 28 161 246 3897

29 244 HATİCEY I MAZ 5A 10 10 6,67 6 14 1,33 3 7 0,67 7 13 2,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 29 61 8,68 152,147 10 29 163 249 3973

30 271 SERHAT  MERT 5A 8 12 4,00 8 12 4,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 30 60 10,01 145,333 11 30 166 253 4099

31 225 EMRE ÇEVSK 5A 6 11 2,33 6 7 3,67 5 5 3,33 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 4 1,67 27 50 10,33 143,723 12 31 168 255 4143

32 275 YUSUF YURDAGÜL 5A 3 15 -2,00 5 10 1,67 5 3 4,00 7 9 4,00 3 5 1,33 2 4 0,67 25 46 9,67 133,963 13 32 176 266 4321

33 236 GÜLÇIN YILDIZ 5A 6 14 1,33 1 19 -5,33 5 5 3,33 10 10 6,67 7 3 6,00 4 6 2,00 33 57 14,00 129,533 14 33 179 270 4401

34 105 BERAT ERGİN 5A 6 14 1,33 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 9 0,00 3 7 0,67 4 6 2,00 25 57 6,00 128,453 15 34 182 273 4420

35 232 GAMZE ARMUT 5B 2 17 -3,67 4 14 -0,67 5 5 3,33 6 13 1,67 6 4 4,67 6 4 4,67 29 57 10,00 110,567 17 35 184 278 4739

36 223 DOĞAN KALENDER 5A 8 12 4,00 1 19 -5,33 2 8 -0,67 7 13 2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 25 65 3,34 104,000 16 36 186 281 4829

37 261 MUSTAFA ÜNSAL 5B 6 14 1,33 3 17 -2,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 24 66 1,99 100,347 18 37 188 283 4886

38 241 HALİT ALTUNKAR I 5B 1 18 -5,00 5 15 0,00 1 9 -2,00 8 12 4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 21 68 -1,66 96,610 19 38 191 287 4938

39 255 MAHMUT ESA  ÖZCAN 5A 1 18 -5,00 8 12 4,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 22 67 -0,34 93,077 17 39 193 289 4968

40 283 SEMA    NUR DEMİ 5A 7 13 2,67 3 17 -2,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 22 68 -0,66 89,067 18 40 194 292 5015

41 238 HACER ÜNSAL 5B 4 16 -1,33 0 20 -6,67 4 6 2,00 7 13 2,67 3 7 0,67 5 5 3,33 23 67 0,67 75,973 20 41 199 299 5109

42 279 BATIN ŞAHİN 5B 5 14 0,33 1 19 -5,33 1 9 -2,00 5 15 0,00 12 57 -7,00 63,017 21 42 201 301 5166
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR MUCUR Fatih Ortaokulu 5.Sınıf KDS-1 (501) 42 201 302 5230

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sözel (DİN) Sayısal (FEN) Sözel (SOS) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 11 4,88 10 9 7,32 6 4 4,15 10 9 7,43 6 4 4,38 6 4 4,25 46 40 32,41 236,240

Okul Ortalaması 8 12 3,65 8 11 4,09 5 5 3,40 10 9 6,43 5 5 3,48 6 4 4,11 41 47 25,16 199,280

KATILIMLAR
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5A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR MUCUR Fatih Ortaokulu 5.Sınıf KDS-1 (501) 42 201 302 5230

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sözel (DİN) Sayısal (FEN) Sözel (SOS) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 11 4,88 10 9 7,32 6 4 4,15 10 9 7,43 6 4 4,38 6 4 4,25 46 40 32,41 236,240

Okul Ortalaması 8 12 3,65 8 11 4,09 5 5 3,40 10 9 6,43 5 5 3,48 6 4 4,11 41 47 25,16 199,280

SINIF: 5A

KATILIMLAR

1 264 NURSİMA COŞGUN 5A 10 10 6,67 10 7 7,67 9 1 8,67 13 7 10,67 7 3 6,00 9 1 8,67 58 29 48,35 287,523 1 7 73 126 1634

2 282 GÜLBEN MERVE ŞEKER5A 9 11 5,33 12 8 9,33 8 2 7,33 14 6 12,00 1 1 0,67 7 3 6,00 51 31 40,66 281,787 2 8 77 133 1717

3 274 YUSUF AVA 5A 7 13 2,67 12 8 9,33 6 4 4,67 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 55 35 43,33 278,787 1 9 81 138 1762

4 195 ALEYNA SARGIN 5A 9 11 5,33 10 10 6,67 7 3 6,00 14 5 12,33 6 4 4,67 8 2 7,33 54 35 42,33 273,857 3 10 88 147 1859

5 228 EMRULLAH SUNGURTEKİN5A 7 13 2,67 8 12 4,00 7 3 6,00 15 5 13,33 7 3 6,00 6 4 4,67 50 40 36,67 245,307 4 12 99 162 2333

6 251 KADER BİLEN 5A 4 16 -1,33 12 8 9,33 8 2 7,33 11 9 8,00 6 4 4,67 7 3 6,00 48 42 34,00 233,280 2 14 109 176 2537

7 166 SALİH İLBARIŞ 5A 12 8 9,33 7 13 2,67 1 9 -2,00 10 10 6,67 6 4 4,67 9 1 8,67 45 45 30,01 224,907 5 15 113 182 2677

8 247 İREM ÇİFTÇİ 5A 7 13 2,67 7 13 2,67 6 4 4,67 10 10 6,67 5 5 3,33 5 5 3,33 40 50 23,34 189,213 6 20 136 211 3281

9 281 SULTAN GÜ DİKEN 5A 10 10 6,67 9 11 5,33 3 7 0,67 5 11 1,33 3 7 0,67 6 4 4,67 36 50 19,34 188,067 1 22 138 214 3301

10 299 ÇETİN ARDA YAVUZ 5A 7 13 2,67 7 13 2,67 5 5 3,33 9 11 5,33 5 5 3,33 6 4 4,67 39 51 22,00 182,307 7 23 143 220 3414

11 268 SALİH YILDIZ 5A 7 13 2,67 9 11 5,33 4 6 2,00 7 13 2,67 1 9 -2,00 1 4 -0,33 29 56 10,34 162,403 8 26 154 236 3782

12 296 LEVENT YÜKSEL 5A 8 12 4,00 7 12 3,00 5 5 3,33 4 6 2,00 24 35 12,33 156,517 9 28 161 246 3897

13 244 HATİCEY I MAZ 5A 10 10 6,67 6 14 1,33 3 7 0,67 7 13 2,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 29 61 8,68 152,147 10 29 163 249 3973

14 271 SERHAT  MERT 5A 8 12 4,00 8 12 4,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 30 60 10,01 145,333 11 30 166 253 4099

15 225 EMRE ÇEVSK 5A 6 11 2,33 6 7 3,67 5 5 3,33 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 4 1,67 27 50 10,33 143,723 12 31 168 255 4143

16 275 YUSUF YURDAGÜL 5A 3 15 -2,00 5 10 1,67 5 3 4,00 7 9 4,00 3 5 1,33 2 4 0,67 25 46 9,67 133,963 13 32 176 266 4321

17 236 GÜLÇIN YILDIZ 5A 6 14 1,33 1 19 -5,33 5 5 3,33 10 10 6,67 7 3 6,00 4 6 2,00 33 57 14,00 129,533 14 33 179 270 4401

18 105 BERAT ERGİN 5A 6 14 1,33 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 9 0,00 3 7 0,67 4 6 2,00 25 57 6,00 128,453 15 34 182 273 4420

19 223 DOĞAN KALENDER 5A 8 12 4,00 1 19 -5,33 2 8 -0,67 7 13 2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 25 65 3,34 104,000 16 36 186 281 4829

20 255 MAHMUT ESA  ÖZCAN 5A 1 18 -5,00 8 12 4,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 22 67 -0,34 93,077 17 39 193 289 4968

21 283 SEMA    NUR DEMİ 5A 7 13 2,67 3 17 -2,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 22 68 -0,66 89,067 18 40 194 292 5015
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5B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR MUCUR Fatih Ortaokulu 5.Sınıf KDS-1 (501) 42 201 302 5230

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sözel (DİN) Sayısal (FEN) Sözel (SOS) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 11 4,88 10 9 7,32 6 4 4,15 10 9 7,43 6 4 4,38 6 4 4,25 46 40 32,41 236,240

Okul Ortalaması 8 12 3,65 8 11 4,09 5 5 3,40 10 9 6,43 5 5 3,48 6 4 4,11 41 47 25,16 199,280

SINIF: 5B

KATILIMLAR

1 253 KIYM* Z EYN*  ÖZÇELİ 5B 15 5 13,33 15 5 13,33 9 1 8,67 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 77 13 72,66 405,573 1 1 13 28 217

2 300 METEHAN MADEN 5B 15 5 13,33 17 2 16,33 9 1 8,67 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 74 15 69,00 393,023 2 2 22 40 334

3 235 GÖKÇE KOÇ 5B 13 7 10,67 14 6 12,00 9 1 8,67 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 74 16 68,67 383,480 3 3 26 44 418

4 365 NECİP KAZIM ÖCAL 5B 14 6 12,00 17 3 16,00 8 2 7,33 14 5 12,33 53 16 47,66 346,877 4 4 46 72 792

5 276 ZEYNEP YOBAŞ 5B 7 10 3,67 10 6 8,00 8 1 7,67 16 3 15,00 9 1 8,67 8 2 7,33 58 23 50,34 299,320 5 5 65 115 1476

6 259 MUSTAFA YILDIZ 5B 13 7 10,67 6 13 1,67 10 0 10,00 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 61 28 51,67 292,210 6 6 68 121 1567

7 224 ELİF TAŞ 5B 9 11 5,33 11 9 8,00 7 3 6,00 11 9 8,00 8 2 7,33 6 4 4,67 52 38 39,33 257,453 7 11 96 156 2130

8 245 HELİN EKMEKÇİ 5B 7 13 2,67 10 9 7,00 6 4 4,67 13 7 10,67 3 7 0,67 5 5 3,33 44 45 29,01 235,410 8 13 108 174 2503

9 269 SAMET KOÇER 5B 7 13 2,67 7 12 3,00 2 8 -0,67 13 7 10,67 6 4 4,67 5 5 3,33 40 49 23,67 207,183 9 16 122 193 2965

10 221 DAVUT AYTAÇ 5B 5 15 0,00 11 8 8,33 2 7 -0,33 11 9 8,00 29 39 16,00 199,130 10 17 128 203 3121

11 267 RANASU EKİM 5B 9 11 5,33 7 3 6,00 12 8 9,33 5 3 4,00 33 25 24,66 196,273 11 18 130 205 3170

12 260 MUHAMMET GÜÇER 5B 7 13 2,67 7 13 2,67 5 5 3,33 7 2 6,33 8 2 7,33 6 4 4,67 40 39 27,00 195,117 12 19 133 208 3194

13 273 ŞENTÜRK DEMİR 5B 6 14 1,33 10 10 6,67 5 5 3,33 9 11 5,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 36 54 17,99 189,133 13 21 137 212 3282

14 250 İSMET ERSAN 5B 7 13 2,67 6 14 1,33 5 5 3,33 10 9 7,00 4 6 2,00 3 7 0,67 35 54 17,00 171,950 14 24 149 229 3598

15 262 NAZLI TURAN 5B 10 10 6,67 7 13 2,67 3 7 0,67 6 14 1,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 35 55 16,67 170,933 15 25 152 232 3611

16 218 CAN ARMUT 5B 8 12 4,00 8 12 4,00 4 6 2,00 6 14 1,33 26 44 11,33 157,100 16 27 160 245 3887

17 232 GAMZE ARMUT 5B 2 17 -3,67 4 14 -0,67 5 5 3,33 6 13 1,67 6 4 4,67 6 4 4,67 29 57 10,00 110,567 17 35 184 278 4739

18 261 MUSTAFA ÜNSAL 5B 6 14 1,33 3 17 -2,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 24 66 1,99 100,347 18 37 188 283 4886

19 241 HALİT ALTUNKAR I 5B 1 18 -5,00 5 15 0,00 1 9 -2,00 8 12 4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 21 68 -1,66 96,610 19 38 191 287 4938

20 238 HACER ÜNSAL 5B 4 16 -1,33 0 20 -6,67 4 6 2,00 7 13 2,67 3 7 0,67 5 5 3,33 23 67 0,67 75,973 20 41 199 299 5109

21 279 BATIN ŞAHİN 5B 5 14 0,33 1 19 -5,33 1 9 -2,00 5 15 0,00 12 57 -7,00 63,017 21 42 201 301 5166
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